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Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1175 Ref. 01/2021 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de fevereiro de 2021 14:42
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 
Date: sex., 12 de fev. de 2021 às 11:30
Subject: Fwd: Negociação - RUA ATANAZIO SOARES 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 

Isenção de juros e multa. 

---------- Forwarded message --------- 
De: Dilsa Pivoto <dilsapp@hotmail.com> 
Date: sex., 12 de fev. de 2021 às 11:24
Subject: RE: Negociação - RUA ATANAZIO SOARES
To: Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 

Pode.

Enviado do meu Galaxy
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-------- Mensagem original --------
De : Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br>
Data: 12/02/2021 11:22 (GMT-03:00)
Para: dilsapp@hotmail.com
Assunto: Re: Negociação - RUA ATANAZIO SOARES

Sra. Dilsa, posso abonar o inquilino de multa e juros referente ao mês 02/2021 ? 

Em sex., 12 de fev. de 2021 às 10:53, Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br> escreveu: 
Sra. Dilsa, posso abonar o inquilino de multa e juros referente ao mês 02/2021 

 
 
 
Em sex., 12 de fev. de 2021 às 10:09, Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br> escreveu: 

Segue, boleto irá ficar igual da referência 02/2021 

 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo2 - Julio Casas Imóveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 
Date: sex., 12 de fev. de 2021 às 10:01 
Subject: Re: Negociação - RUA ATANAZIO SOARES 
To: Dilsa Pivoto <dilsapp@hotmail.com> 
 
 
Tudo bem dona Dilsa , gracas a Deus .
 
Posso claro, irei solicitar ao inquilino e repasso para senhora
 
Obrigada desde já 
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Em sex., 12 de fev. de 2021 às 09:51, Dilsa Pivoto <dilsapp@hotmail.com> escreveu: 

Bom dia Nathalia!
Como você está?
 
Levando em conta o atual cenário econômico, pode conceder o abono sim.
Gostaria que você pedisse para o inquilino me passar a relação da pessoas que utiliza o estacionamento e as
condições atuais, para que eu possa entrar em contato com os mesmos. Se você puder fazer isso por mim,
ficarei muito grata.
 
At.,
 
Dilsa 
 
Enviado do Email do Windows
 
De: Administrativo2 - Julio Casas Imóveis 
Enviado:  sexta-feira ,  12  de  fevereiro  de  2021  08 : 39 
Para: dilsapp@hotmail.com
 
Bom dia,
 
Conforme foi informado a senhora o inquilino do imóvel situado a Rua Atanazio Soares irá fazer a desocupação
do mesmo.
Foi solicitado pelo inquilino um abono igual ao mês anterior para estarmos iniciando a finalização de todo o
processo.
A senhora pode estar fornecendo esse abono ?
 
Aguardo seu retorno. Atenciosamente
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