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mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658264499570904423%7Cmsg-f%3A1658264499...

Atenciosamente,

Helena dos Santos

LN B Julio Casas Gt
Cuidando bem do

cobrango@juliocosas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Seu

E-mail de Julio Casas - Isengédo de Multa - Contrato 1177 Ref. 01/2020

11 de fevereiro de 2020 15:02

Ruwa Clodomire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorccaba /5P
(15) 2101.6141
juliccasas.com.br

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-

6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: <leonasjr@farinilla.com.br>

Date: ter., 11 de fev. de 2020 as 14:14

Subject: Re: Aluguel - Rua Marcilio Dias n° 140

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa tarde!
Sem problemas,pode conceder o beneficio.
Att Leonas Jr.

Em 11/02/2020 08:26, Cobrancga - Julio Casas Imdveis escreveu:

> Prezado, bom dia!

>

> O locatario do imével da Rua Marcilio Dias n°® 140, enviou o e-mail
> abaixo referente ao aluguel que vencia ontem dia 10/02/2020, ele
> informou que n&o conseguiu realizar o pagamento, e como ndo costuma
> atrasar, esta pedindo liberagdo da cobranca de multa e juros para
> pagamento hoje dia 11/02/2020. O senhor esta de acordo?

>

> Atenciosamente,

>

> Prezados locatarios,

>

> ATENCAO!

>

> O NAO RECEBIMENTO DOS BOLETOS NAO ISENTA A COBRANGA DA MULTA.

>
> Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario SOLICITAR A

> SEGUNDA VIA ATE O VENCIMENTO, através do telefone: 15 2101-6161 ou

> através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
>
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> O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo
> possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
> endereco eletrénico.

> e Forwarded message ---------

> De: MARCELO SEWAIBRYKE

> Date: seg., 10 de fev. de 2020 as 21:19
> Subject: BOLETO ALUGUEL ACROSS
> To: cobranca@juliocasas.com.br

>
> Boa noite,

>

> Tivemos um problema para pagar o boleto do aluguel deste més.

> Sempre pagamos com pontualidade e até antecipacdo mas hoje nado
> consegui pagar.

> Peco a gentileza de nos liberarem dos juros face nosso bom

> histérico.

Amanha, no primeiro horario, j& efetuaremos o pagamento.

v

Agradeco a compreensao.
Abraco,
(1]

Remetente notificado por
> Mailtrack [1] 11/02/20 08:24:17
>

VVVVYVVYV

>
>
> Links:

>[1]
> https://mailtrack.io?utm_source=gmail&amp;utm_medium=signature&amp;utm_campaign=signaturevirality5&amp;

Remetente notificado por
4 Mailtrack
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