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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1177 Ref. 09/2019
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de outubro de 2019 08:29
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
De: Leonas Jr <leonasjr@farinilla.com.br>
Date: sex, 11 de out de 2019 às 15:24
Subject: Re: Aluguel - Rua Marcilio Dias nº 140
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde!
Pode receber sem multa,sem problemas esta vez.

Enviado do meu iPhone

Em 11 de out de 2019, à(s) 11:24, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado, bom dia!

O locatário do imóvel da Rua Marcilio Dias nº 140, entrou em contato pois não conseguiram efetuar o pagamento do aluguel que
vencia ontem dia 10/10/2019.
Disseram que a funcionária do financeiro saiu de licença maternidade e não havia agendado esse pagamento, devido a esse
ocorrido agora estão pedindo esse mês, isenção da cobrança de multa para pagamento segunda-feira dia 14/10/2019. O senhor
está de acordo?

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!
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O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
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