12/02/2020 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 1187 Ref. 01/2020

[ ]
G M ‘ I I Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
byla00Rle

Isencao de Multa - Contrato 1187 Ref. 01/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 11 de fevereiro de 2020 10:47
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
cobmm;o A 1. gl [:] ‘V.[—‘i < Jd Paulistano - Serocoba fSP
cobrango@juliccasas.com.br .Ju 10 Casas In' A= (15) 21018161

Cuidando bem do seu bem ol s by

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Dante S Catuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>

Date: ter., 11 de fev. de 2020 as 10:45

Subject: Re: Aluguel - Praca Nove de Julho n° 36 Casa 04

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Bom dia. Esta autorizado o pagamento sem acréscimos grato.

Em ter, 11 de fev de 2020 as 10:43, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Dr. Dante, bom dia!

Peco por gentileza que me confirme a autorizagdo da isengéo da cobranga de multa e juros do aluguel vencido ontem dia
10/02/2020, para pagamento hoje dia 11/02/2020 do imével da Praga Nove de Julho n° 36 Casa 04.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobmngu B ]. 1l ["']"l;h'.[-‘i < Jd Paulistanso - Sorocaba /5P
cobranco@juliocasas.com.br .Jll io Casas ITIGTSE (15)2101.6181

Cuidando bem do seu bem juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.
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Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderecgo eletronico.
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