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L]
G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>
bels00gle

Fwd: NEGOCIAGAO ALUGUEL SITUAGAO EMPRESARIA CORONAVIRUS

1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 30 de junho de 2020 09:23
Para: Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Date: seg., 29 de jun. de 2020 as 10:48

Subject: Re: NEGOCIAGCAO ALUGUEL SITUACAO EMPRESARIA CORONAVIRUS

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Cc: Tatiane Dias Juridico3 <juridico3@juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Imoéveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>

Sim, isengdo de multa e juros.

Rose Theodoro
Jurfdico
Ruo Clodomiro Paschoal, 187
i -Jf]_]io Casas Ik Jd Paulistone - Sorocaba /SR
(15} 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem piel ol o]

juliocasas.com.br

Em seg., 29 de jun. de 2020 as 10:46, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Rose, bom dia!

Ambos os boletos com isen¢do de multas e juros?

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Cobra Rua Clodomire Paschoal, 187
:obmn;u@iui'wmsag br .Jfl]'lO Ca.SS.S II‘I‘M‘_']\IE:]'S Jd Paulistano - Sorocoba /SP
il Cuidando bem do seu bem (15} 2101.6161

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da muita.

Em caso de nado recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

Remetente notificado por
\ 54 Mailtrack

Em seg., 29 de jun. de 2020 as 10:31, Juridico - Julio Casas Imoveis <juridico@)juliocasas.com.br> escreveu:
Ola Helena, bom dia!

Por gentileza, disponibilizar os boletos contemplados os descontos e vencimentos originarios mencionados nas mensagens
anteriores, decorrentes de negociagao efetivada.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670926766890237116%7Cmsg-f%3A1670926766... 1/4
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CONTRATO 1202

Antecipadamente grata,

Rose Theodoro

Juridico
Run Clodomiro Paschoal, 187

. M Julio Casas IFEOuSH Jd Pavlistano - Sorocaba /S
(15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem pekeihLoron

juliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: <luispres@cdlsorocaba.com.br>

Date: sex., 26 de jun. de 2020 as 17:09

Subject: NEGOCIACAO ALUGUEL SITUACAO EMPRESARIA CORONAVIRUS
To: <juridico@juliocasas.com.br>

Rose , boa tarde ! Segue a negociac¢do. Favor mandar para pagamento 22 feira os vencimentos 26/05 e 26/06/ , os boletos com
30% de desconto mais o imposto.

IMOB ILIARIA JULIO CASAS IMOVEIS.

AT. Tatiane Dias

Concordamos com 30% porém, pelo menos com os vencimentos 26/05, 26/06 e 26/07 com os descontos de 30% e esperar o
que vai acontecer depois de julho em diante quanto a pandemia. Aceitando peco que envie os boletos para pagamento amanha
e outro para 26/07.

Atenciosamente

Antonio Luis de Almeida

(15)3231-7176

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico3@juliocasas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2020 12:11

Para: luispres@cdlsorocaba.com.br

Assunto: Re: NEGOCIACAO ALUGUEL SITUAGAO EMPRESARIA CORONAVIRUS

Prezado Sr. Luis, bom dia!

A Sra. proprietaria do imdvel nos retornou ofertando uma contraproposta, concedendo o desconto de 30% para os
vencimentos de 26/05/2020 e 26/06/2020.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670926766890237116%7Cmsg-f%3A1670926766... 2/4
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Caso a contraproposta seja de vosso interesse, fico no aguardo para darmos andamento.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
——
l = b S -~ - Rua Clodomiro Paschoal, 187
g B Julio Casas TSR L Pt i Sl
(13) 2 9164.9631 Cuidando bem do seu bem si):2 L0100

juliocosas.com.br

Em qua., 24 de jun. de 2020 as 15:39, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:

Sr. Luis, falei com a proprietaria, e ela ira falar com o esposo, me retorna até amanha.

Atenciosamente,

%

Tatiane Dias
juridico
hﬂﬂ;]dmmbr = = = Rua Cledomire Paschoal, 187
. .Ju]lo Casas II'I'_[{'_']\?{:"]_S i Jd Paulistano - Scrocaba /5P
(15)9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem yiepeiiLolol

juliccasas.com.br

Em qua., 24 de jun. de 2020 as 15:30, <luispres@cdlsorocaba.com.br> escreveu:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670926766890237116%7Cmsg-f%3A1670926766...

-------- Mensagem original --------

Assunto: NEGOCIACAO ALUGUEL SITUACAO EMPRESARIA CORONAVIRUS
Data: 2020-05-27 16:36

De: luispres@cdlsorocaba.com.br

Para: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

A
JULIO CASAS IMOVEIS.Setor de Cobrancas . Boa Tarde!

Devido ao isolamento social das atividades de contato pela Pandemia
CORONAVIRUS, que ja perdura mais de dois meses e ndo sabemos ainda a
onde vai chegar...., e ndo poder atender clientes e associados no

balcao, de onde tiramos parte de nossa renda, e mais ainda a
inadimpléncias e negociagdes de associados quanto a pagamento de
mensalidades associativas que estdo com seus estabelecimentos fechados,
e muitos outros problemas que vem surgindo dia apos dia. Pedimos
compreensao desta administradora de servigos iméveis, que converse com o
proprietario do imével que alugamos, no sentido que os vencimentos dos
alugueis de 26/05/2020 (VENCIDO) e 26/06/2020 sejam pagos com um
desconto de 50% + o valor da mensalidade do IPU.Esperemos que a partir
de més Julho voltaremos a normalizar o pagamento do valor original. No
caso, se for atendido pedimos o boleto vencido para 28/06.

O IMOVEL esta alugado em nome Camara de Dirigentes Lojistas de Sorocaba
CNPJ 45.400.702/0001/09, rua Miranda de Azevedo 48 sobreloja centro
Sorocaba.

Atenciosamente
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Antonio Luis de Almeida
Diretor Responsavel : CDL Sorocaba
(15) 99138-1837

Livre de virus. www.avast.com.

Remetente notificado por
v Mailtrack
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