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M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1207 Ref. 12/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

14 de janeiro de 2021 16:30

Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imédveis

<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
C‘*‘“’@i b ali
o B Julio Casas IS

Cuidando bem do seu

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

o

Rua Clodomire Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorccoba /SP
(15) 2101.61461
juliccasas.com.br

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou

através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

—————————— Forwarded message ---------

De: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Date: ter., 12 de jan. de 2021 as 18:23

Subject: RE: Aluguel - Av. Itavuvu n° 3969

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

ok .pode pedir para ele pagar no dia 13
sem a cobrangao da multa .

De: Cobranga - Julio Casas Imodveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviado: terca-feira, 12 de janeiro de 2021 11:47

Para: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Assunto: Aluguel - Av. ltavuvu n® 3969

Prezado, bom dia!

O locatario do imével da Av. Itavuvu n® 3969, entrou em contato pois ndo conseguiu realizar o pagamento do aluguel com vencimento em
10/01/2021, devido a isso ele esta pedindo excepcionalmente para esse més isengao da cobranga de multas e juros para pagamento

amanha dia 13/01/2021.

Gostaria de saber se o senhor autoriza?
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Atenciosamente,

Helena dos Santos
Fuwe Clodomire Paschoal, 187
Cobranca 111 NOVels Jd Paulistanc - Sarocaba /SP
cobrango@juliccasas.com.br .Ju io Casas JRIAISE e a1 (15) 2101.6161

i n ife
Cuidando bem do seu i g

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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