13/09/2019 E-mail de Julio Casas - Fwd: Aluguel da NAVA

L]
G M f I | Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
by OO e

Fwd: Aluguel da NAVA

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 13 de setembro de 2019 10:07

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodemire Paschoal, 187
i B Julio Casas IiaER Jd Poulistano - Sorocabo /5P
R R Cuidando bem do seu bem RlZE0 L0161

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nado isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Paulo Roberto Gonzaga Coscarelli <pcoscarelli@globo.com>
Date: sex, 6 de set de 2019 as 16:26

Subject: Aluguel da NAVA

To: <cobranca@juliocasas.com.br>

Cc: <rolu10@hotmail.com>

Mariana

Como a emissao do boleto somente sera efetuada somente na segunda-feira por problema de cadastramento, podendo ocorrer
atraso no pagamento, fica previamente autorizado a ndo cobranga de encargos exclusivamente neste més.

Paulo Coscarelli

paulo roberto gonzaga coscarelli - ME
Rua Martinica, 695 - Eltonville

CEP . 18046-805 - Sorocaba (SP)
Celular: (15) 9.9138-8585
pcoscarelli@globo.com
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W Mailtrack
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Paulo Coscarelli 619 Q, &
visto por ditimo hoje as 09:51

Wou poder amanha.
Confirmo horario.

Pode ser as 10 horas amanha.
A tarde ndo posso. i

TERGA-FEIRA

Paulo bom dia 09:36

Sobre o aluguel da Adalgiso Loureiro, o locatario fez o acerto do valor do mes
passado? R

Paulo, conforme conversamos o boleto do aluguel com vencimento em 09/19
sera emitido no valor de $12.000,00 alem da parcela do IPTU.

Ainda, nao havera multa e juros conforme o email encaminhado por vocé.

Peco a gentileza de cofirmar o exposto acima.

Confirmado o que fol tratado.
Obrigado. B
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