L)
M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1239 Ref. 02/2022

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de margo de 2022 10:42
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis
<financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬂbrﬂﬂiﬂ e - - Rua Cledamiro Paschaal, 187
eobrancat@julicsasas.com.br B Julio Casas linGegat Jd Paulistanc - Sorocaba /5P
ol o Cuidando bem do seu bem hlatmielon

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor n&o enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>

Date: sex., 11 de mar. de 2022 as 16:49

Subject: RES: Aluguel - Rua Mooca n°® 235

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena, boa tarde!
Pode receber sem multa e juros na segunda-feira (14/03/2022).

Obrigado.

m Dante Soares Catuzzo Junior

g ADVOGADO - OAB/SP 198.402
Dante Catuzzo

Rua Antonio Soares, 389
ADVOGADOS Jd. Paulistano « Sorocaba « SP
Fones: (15) 3231 0212 + 3231 5365
46 ANOS DE EXPERIENCIA JURIDICA www.dantecatuzzo.com.br
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De: Cobranca - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 11 de margo de 2022 16:45

Para: Dante Catuzzo Junior <DANTEJR@dantecatuzzo.com.br>
Assunto: Aluguel - Rua Mooca n° 235

Boa tarde Dr. Dante Junior,

O locatério do imoével da Rua Mooca n° 235, entrou em contato referente ao aluguel que vencia ontem
dia 10/03/2022.

Ele disse que ndo conseguiu realizar o pagamento no vencimento pois nao tinha dinheiro suficiente para
o aluguel.

Hoje ele conseguiu a diferenca que faltava, entdo pediu para ver a possibilidade de isentar a cobranca de
multas e juros para pagamento segunda feira dia 14/03/2022.

O senhor autoriza?

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬂbl‘ﬂﬂqﬂ e - - Rua Clodomiro Poschoal, 187
cobranca@iulicsasas.com.br B Jxlio Casas o e Id Paulistanc - Sorocaba /5P
13) 9 9180.4436 Cuidando bem do seu bem eliel 9101

uliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.
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