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L]
G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
Ie_.: AWK --_'L'

Fwd: Negociacao - Rua Mooca, n° 235
1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 23 de junho de 2020 08:33
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: seg., 8 de jun. de 2020 as 09:54

Subject: Fwd: Negociagao - Rua Mooca, n° 235

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Contrato: 1239
Desconto com parcelamento concedido.

Grata.
Att,

Tatiane Dias
—
Mi ihmlw b iy = - Rua Clodemiro Paschoal, 187
® o B Julio Casas s Jd Podlishanss = Scrocabal/sP
(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem MEE1n 101

uliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: seg., 8 de jun. de 2020 as 09:51

Subject: Re: Negociagao - Rua Mooca, n° 235

To: Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>

Prezado Dr. Dante, bom dia!
Encaminhei o aceite ao Sr. inquilino, o mais breve lhe encaminharemos a autorizagdo a ser assinada.

Grata.
Att,

Tatiane Dias
juridico
i b iy = d Rua Cledemire Paschoal, 187
Sty B Jdlio Casas INGTSH A Padiabis S el
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem yiereTL:010]

juliocasas.com.br

Em qui., 4 de jun. de 2020 as 09:52, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado Sr. Dante, bom dia!

Diante de todo cenario pelo qual estamos vivenciando, os representantes da inquilina do imdvel sito a Rua Mooca, n°® 235,
Jardim Paulistano, nos solicitou para encaminharmos uma proposta para os aluguéis com vencimento em 10/05 e
10/06, no qual encontram-se em aberto, sendo esta:

Maio:
Pagamento de 50% do valor do aluguel, a ser pago em 10/06/2020, e os outros 50% restantes,a serem pagos
parceladamente em 02 vezes, nos meses de Fevereiro/2021 e Margo/2021;

Junho:

Pagamento de 50% do valor do aluguel, a ser pago em 21/06/2020, e os outros 50% restantes, a serem pagos
parceladamente em 02 vezes, nos meses de Agosto/2021 e Setembro/2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670289447911593848%7Cmsg-f%3A1670289447... 1/2
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Aguardamos vosso posicionamento para avangarmos com os procedimentos de formalizagdo da composicao amigavel
em comento.

Grata.
Att,

Tatiane Dias

juridico
ridicad @juliconsas . s : Rua Clodomira Paschoal, 187
" il Bl JGlio Casas Iaen Jd Paulistono - Sorocoba /SP
(15} 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem (EEARLES LA

juliecasas. com.br
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