15/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Mooca, n° 235

M Gma || Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociagao - Mooca, n° 235
1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 15 de julho de 2020 12:06
Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobro Rua Clodemire Paschoal, 187
mrm@ﬁ.ﬂ'wrmsm br .Jﬁ] iO CaS as In.‘l [:J"'."'e-lr S Jd Paulistans - Sorocobao /5P
— Cuidando bem do seu bem {15} 2101.5181

juliccasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da muita.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: qui., 9 de jul. de 2020 as 17:58

Subject: Fwd: Negociagado - Mooca, n° 235

To: Cobranga - Julio Casas Imdéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

AUTORIZADO 25% DE DESCONTO ATE 10/08/2020

Tatiane Dias
juridico
ml Jlisoasas b e . x Rua Clodemire Paschoal, 187
" i .Ju]lo Cas as [1'1"1 ovels Jd Pavlistons - Sorccoba /5P
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem i)l iLolon

wliccasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>

Date: qui., 9 de jul. de 2020 as 15:46

Subject: RES: Negociagao - Mooca, n° 235

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Tatiane:

Boa tarde!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672296035671855028%7Cmsg-f%3A1672296035... 1/4
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Estd no nosso limite financeiro. A situagdo econémica estd ruim para todos: para o locatdrio e também para nos.
O que podemos fazer é o seguinte:

- Aluguel vencivel em julho: a ser pago até o dia 13/07 com um desconto de 25%;

- Aluguel vencivel em agosto: a ser pago na data, com um desconto de 25%.

E o méximo.

Nos meses subsequentes nao havera mais desconto. Pode avisar, por favor, ao locatario.

Obrigado.

Dante Soares Catuzzo Junior
ADVOGADO - OAB/SP 198.402

Rua Antonio Socares, 389

Dante Catuzzo

ADVOGADOS Jd. Paulistano » Sorocaba * SP
Fones: (15) 3231 0212 - 3231 5365
46 ANOS DE EXPERIENCIA JURIDICA www.dantecatuzzo.com.br

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@)juliocasas.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 15:39

Para: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>

Assunto: Re: Negociagéo - Mooca, n° 235

Em relacdo ao imével Rua Mooca, n° 235, acordamos o seguinte:

- maio: desconto com pagamento futuro, sendo: 50% em 10/06/2020 e 50% restante em conjunto com os
aluguéis de fevereiro e margo de 2021;

- junho: desconto com pagamento futuro, sendo: 50% em 19/06/2020 e os outros 50% restante em conjunto com
os aluguéis de abril e maio de 2021.

Ou seja, os descontos anteriormente concedidos, foram para pagamento futuro, neste més ele requer o desconto
sem pagamento futuro.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672296035671855028%7Cmsg-f%3A1672296035... 2/4



15/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao - Mooca, n° 235

Tatiane Dias
juridico
ml Jliscasas br o . 2 Rua Clodomiro Paschoal, 187
* - B Julio Casas G Jd Paulistano - Sorocaba /5P
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem pE=hel OEo 1]

wliocasos.com.br

Em qui., 9 de jul. de 2020 as 15:21, Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br> escreveu:

Tatiane:

Boa tarde!

Favor me passar o que combinamos, até o momento, em relagdo aos descontos (meses anteriores) e reposi¢cdes (pagamento
dessas quantias).

Obrigado.

Dante Soares Catuzzo Junior
ADVOGADO - OAB/SP 198.402

Rua Antonio Soares, 389

Dante Catuzzo

ADVOGADOS Jd. Paulistano « Sorocaba * SP
Fones: (15) 3231 0212 - 3231 5365
46 ANOS DE EXPERIENCIA JURIDICA www.dantecatuzzo.com.br

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 15:16

Para: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>

Assunto: Negociagao - Mooca, n°® 235

Prezado Dr. Dante, boa tarde!

O inquilino do imdvel sito a Rua Mooca, n° 235, Jardim Paulistano, nos solicitou novamente para
gue encaminhassemos uma proposta de pagamento do aluguel com vencimento no dia
10/07/2020, da seguinte forma:

- Concessao de 50% de desconto no aluguel com vencimento em 10/07/2020.

Caso a proposta seja aceita ou apresente uma contraproposta, estou no aguardo do retorno.
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Atenciosamente,

Tatiane Dias
—
: 5 b Rua Clodomiro Paschoal, 187
ridicod{@julicoasos - g g :
* - M Julio Casas [iOet B Al S e
(15) 9 9164.9631 Cuidando: beml doiEEiRE S [15)2101.6161

juliocasas.com.br

Remetente notificado por
\ Mailtrack
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