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CHRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES

Pelo presente recibo LOCATARIA: DIANA
CAROLINE CORREA, brasileira, solteira, publicitaria, portadora do RG n° 40640758SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o n° 318.889.818-57, residente e domiciliada na Alameda das Pitangueiras
n° 310, Jardim Colina Il, Aragcoiaba da Serra/SP; e como FIADORA e principal pagadora:
CREDPAGO SERVICOS DE COBRANGCA S/A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 25.027.928/0001-90, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek n® 410 — sala
707, bloco B, Centro, Joinville/SC; RECEBE 04 (quatro) chaves simples do imovel sito a Rua
Olegario Ribeiro n° 855 — casa 01 frente, Vila Sonia, Sorocaba/SP, objeto do Instrumento
Particular de Contrato de Locagdo Nao Residencial datado e assinado em 10 de outubro de
2019.

Declarando a Locataria que a partir desta data
suportara todas as despesas com consumo de agua, luz e impostos que recaiam ou
venham a recair sobre o imével objeto do citado instrumento.

Sorocaba, 10 de.outubro de 2019.
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CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A

Rua Clodomiro Paschoal, 187 « Jardim Paulistano
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Fone: (15) 2101-6161
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E-mail de Julio Casas - Fwd: Liberagao de chave

Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
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Fwd: Liberacao de chave
1 mensagem

Amanda Santos - Julio Casas Imdveis <amanda.santos@)juliocasas.com.br> 15 de outubro de 2019 13:47
Para: Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@juliocasas.com.br>

Segue autorizagao para retirada de chaves.

Adt,

B Julio Casas

Cuidondo bem :g’i\érf-&ﬁn-

--------- Forwarded message ---------

De: Diana Corréa <diana.assessoria@hotmail.com>
Date: ter, 15 de out de 2019 as 13:43

Subject: Liberagao de chave

To: amanda.santos@)juliocasas.com.br <amanda.santos@juliocasas.com.br>

Amanda, boa tarde!

Favor entregar a chave do imovel locado para o Wallyson Eduardo Viana Santos
RG 50626499-3

O mesmo estara entregando o contrato devidamente assinado e com firma reconhecida .

Grata
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