l o I GI | |a|| Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Contrato 1251

1 mensagem
Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 21 de outubro de 2020 14:09

Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: <juridico@juliocasas.com.br>

Date: seg., 19 de out. de 2020 as 16:34

Subject: RES: Contrato 1251

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Juridico3 <juridico3@)juliocasas.com.br>

Prezada Helena,

Boa tarde
Agradego.

O valor sera mantido até o final do contrato existente.

Gisele Oliveira

Juridico
juridico@juliocasas.com.br e - - Rua Clgdomiro Paschoal, 187
M Julio Casas NS SCNEN 1d Pavlistono - Sorocaba /5P
(15) 9 9164.9631 Cvidando bem do seu bem Rl e oio]

juliocasas.com.br

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 15:48

Para: Dra Bianca <juridico@)juliocasas.com.br>; Juridico3 <juridico3@)juliocasas.com.br>
Assunto: Contrato 1251

Gisele. boa tarde!

Conforme conversamos, estou emitindo novo boleto referente ao vencimento em 10/10/2020, para pagamento amanha dia 20/10/2020
sendo o aluguel no valor de R$7.600,00.

Peco por gentileza que me informe o periodo em que o aluguel sera mantido nesse valor para que eu possa langar para os préximos meses.

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomira Poschoal, 187
e B Julio Casas [iast Jd Paulistan - Sorocoba /5P
il Cuidando bem do seu bem plRL210 Lo 16]

uliecasas com.br

Prezados locatarios,



ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.



