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Isencao de Multa - Contrato 1252 Ref. 06/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 23 de julho de 2020 09:52
Para: Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodoemire Paschoal, 187
Mﬂ_wr@ws .Jfllio Ca.SElS Il‘rl{ﬁ\"fe‘l' S Jd Paulistono - Sorocaba /5P
ik Cuidando bem do seu bem (15)2101.6161

juliocosas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor néo enviar e-mails para este

enderego eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Wilson Fernandes <wilfer58@gmail.com>

Date: qua., 22 de jul. de 2020 as 11:45

Subject: Re: Aluguel Julho/20 - Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno n° 561 Apto. 42
To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia!

Concordo, mas na reincidéncia ndo mais isentarei!

Att
Wilson Fernandes

Em qua, 22 de jul de 2020 11:38, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado Sr. Wilson, bom dia!

Em contato com a locataria do imével da Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno n® 561 Apto. 42, a locataria informou que teve
problemas com o email dela e ndo acusou o recebimento do boleto com vencimento em 20/07/2020, e acabou passando.
Devido a esse episodio, ela gostaria da isengdo da cobranga de multas e juros para pagamento amanha dia 23/07/2020.

O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
Rua Clodomiro Poschoal, 187
e M Julio Casas G0 S L
— Cuidando bem do seu bem pphelblzalb]

juliecasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nio isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.
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