M Gma || Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Re: IPTU 2021 incorreto

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 16 de margo de 2021 10:42
Para: angelo@)julioejulio.com.br

Cc: Antonio Carlos <toni@)julioejulio.com.br>

Ok, iremos fazer a correcao.

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Cledomire Paschoal, 187
Cobranca .,_]1:1]10 Casas Jd Faulistone - Sorocoba /5P
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Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

Em ter., 16 de mar. de 2021 as 09:51, <angelo@julioejulio.com.br> escreveu:
Bom dia !
A inscricdo correta é essa mesma 44.61.60.0269.01.001 confirmado.

Obrigado,

ANGELO JULIO VALINOTO

Julio @ Julio

www.julioejulio.com.br

Em 16/03/2021 09:29, Cobranga - Julio Casas Imédveis escreveu:
Prezado Sr. Antonio Carlos, bom dia!
Referente ao IPTU, estava sendo cobrado de acordo com a inscrigao cadastral de niumero 44.61.60.0269.01.002, que ¢é a inscricdo

que consta no contrato de locagéo (em anexo).
Entéo a inscrigdo correta a ser cobrada do imével da Rua Duque de Caxias n° 50 é a inscri¢do 44.61.60.0269.01.0017

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187
Cobranca .,_]]:1]10 Casas Jd Faulistano - Sorocaba /5P

cobrango@juliccasas.com.br 3 (15) 2101.61561
Cuidando bem do seu bem i

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢ca da multa.

Em caso de nado recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.

Em ter., 16 de mar. de 2021 as 08:23, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
escreveu:

Renata Passaro
- 5 Sl = = Rua Clodomiro Paschoal, 187
Financeiro .Ju] 10 Casas Jd Poulistono - Sorccaba /5P

financeiro@juliocasos.com.br ; RN LRV (15) 2101.6141
Cuidando bem do seu bem s

---------- Forwarded message ---------

De: Antonio Carlos <toni@)julioejulio.com.br>
Date: seg., 15 de mar. de 2021 as 17:22
Subject: Fwd: IPTU 2021 incorreto

To: <financeiro@)juliocasas.com.br>

Cc: Angelo Julio <angelo@julioejulio.com.br>

Enviado do meu iPhone
Inicio da mensagem encaminhada:

De: Antonio Carlos <toni@julioejulio.com.br>
Data: 15 de margo de 2021 17:17:47 BRT
Para: boleto@juliocasas.com.br

Cc: Angelo Julio <angelo@julioejulio.com.br>
Assunto: IPTU 2021 incorreto

Ao Setor de Locagdes,

O valor restituido referente a parcela do IPTU / 21 do Imovel da Rua Duque de Caxias , 50 - Piso Térreo , ndo esta correto ,
conforme o Demonstrativo de Aluguel enviado hoje para a " Valinoto Empreendimentos Imobiliarios " . O valor da restituicao
correta seria de

R$ 201,26 e ndo o de

R$ 179,34 do Demonstrativo enviado .

Seguem Anexos a Cépia da Capa do Carné de IPTU / 21, da Folha com o valor da Parcela correta e o Demonstrativo de
Aluguel .

No Aguardo da corregdo do valor para o préximo més !!!

Muito Obrigado !!!

Antonio Carlos Valinoto !
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| | Enviado do meu iPhone



