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M Gma || Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociagao do aluguel - RUA EZEQUIEL FREIRE, 257 - APTO 03-Resposta - Autorizada
a negociagao
1 mensagem

Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 23 de julho de 2020 09:51
Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: j.argento <j.argento@uol.com.br>

Date: qua., 22 de jul. de 2020 as 21:12

Subject: RE: Negociagdo do aluguel - RUA EZEQUIEL FREIRE, 257 - APTO 03-Resposta - Autorizada a negociacéo
To: Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br>

Cc: Toni Antonio Argento <uroargento@hotmail.com>

Bom dia!!

Em resposta da negociagao do aluguel escrito abaixo, esta autorizada a negociagao.
José Antonio Ramos Argento

De: "Administrativo2 - Julio Casas Imdveis" <administrativo2@juliocasas.com.br>

Enviada: 2020/07/22 15:26:52

Para: j.argento@uol.com.br

Assunto: Re: Negociacgdo do aluguel - RUA EZEQUIEL FREIRE, 257 - APTO 03-Resposta

Prezado boa tarde,

Conforme conversado via telefone no dia de hoje, referente ao aluguel vencido em 05/07/2020 o senhor autoriza dar 30% de
desconto no valor do aluguel mais o parcelamento do boleto vencido em 05/07/2020 em 3 vezes, sendo a 1° parcela junto com o
aluguel que vence 05/08/2020, 2° parcela junto com o aluguel que vence em 05/09/2020 e a 3° parcela junto com o aluguel que vence
em 05/10/2020.

O senhor autoriza essa negociagdo? Resposta: esta autorizada esta negociacéao.José Antonio

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Em seg., 20 de jul. de 2020 as 13:18, j.argento <j.argento@uol.com.br> escreveu:
Clariana Lisboa,boa tarde! Tudo bem ?

Esta autorizado e concordo, com os pagamentos dos alugueis vencidos em
05/05/2020 e 06/05/2020,sem cobranga de multa ou juros,com data de pagamento
gue o inquilino solicitou .

O de 05/07/2020 entro em contato até o final do més irei analisar juntos com os meus
02 irmaos.
at José Antonio Ramos Argento

De: "Administrativo2 - Julio Casas Iméveis" <administrativo2@juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/07/17 16:25:49
Para: j.argento@uol.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1673012263807802939%7Cmsg-f%3A1673012263... 1/3
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Assunto: Re: Negociagdo do aluguel - RUA EZEQUIEL FREIRE, 257 - APTO 03
Prezado boa tarde,

Nome do Inquilino: Valteir Vicente de Oliveira
Valor do aluguel: R$1.316,41

Em sex., 17 de jul. de 2020 as 14:57, j.argento <j.argento@uol.com.br> escreveu:

Clariana Lisboa,boa tade! Tudo bem?

Favor de informar o nome do inquilino do apartamento 03 e o valor do aluguel,sem o Itu
e agua.

at José Antonio.

De: "Administrativo2 - Julio Casas Iméveis" <administrativo2@juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/07/17 11:43:58

Para: j.argento@uol.com.br

Assunto: Negociagéo do aluguel - RUA EZEQUIEL FREIRE, 257 - APTO 03
Prezado bom dia,

Referente a locagédo do imdvel mencionado acima o inquilino entrou em contato conosco para solicitar uma negociagao referente
aos aluguéis que estdo em aberto, 05/05/2020, 05/06/2020 e 05/07/2020.

O aluguel vencido em 05/05/2020 quer fazer o pagamento em 21/07/2020 (SEM MULTA E JUROS).
O aluguel vencido em 05/06/2020 quer fazer o pagamento em 30/07/2020 (SEM MULTA E JUROS).

O aluguel vencido em 05/07/2020 inquilino quer desconto de 30% e parcelamento do mesmo, sendo que o parcelamento o
inquilino ndo informou em quantas vezes.

Fico no aguardo de seu retorno.

Clariana Lisboa
Administrative AN 3 ! Rua Clodomiro Paschoal, 187
Srmimistrativa2 @il e .Ju]lo Cas as I[’]‘l ovels Jd Paulistane - Sorocaba /SP
Cuidando bem do seu bem :::L?::f;?h
Clariana Lisboa
Administrativo S , . Rua Cledemire Paschoal, 187
administrativa? Gjuliccozas.com br .Ju]lo Ca_S as II’]_‘l ovels Jd Paulistano - Sorocaba /SP

: T b AL (15} 2101.46181
Cuidando bem do seu bem Olicndens combe

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1673012263807802939%7Cmsg-f%3A1673012263...
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Clariana Lisboa
Administrativo i < . Ruo Clodomiro Paschoal, 187
S M Julio Casas [OeeE Jd Paulistano - Sorocaba /S
Cuidande bem de seu bem :ES;::I':;:L
Clariana Lisboa
Rua Clodomira Paschoal, 187

Administrativo S - .
S M Julio Casas ISR Jd Paulistano - Sorocabe /5P

: TR (150 2101.6161
Cuidondo bem do seu bem e e
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