M Gma" Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1275 Ref. 08/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 15 de setembro de 2020 11:59
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rue Clodomire Paschoal, 187
Cobranga i ]l "1[:]1;"{3‘1 < Jd Paulistane - Serocaba /5P
cobranca@uliocasas.com.br .Ju io Casas IOISE : {15} 2101.6161

Cuidande bem do seu bem T e ea b

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e n&o possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Rafael Claudio Domene <domene.rafael@gmail.com>

Date: sex., 11 de set. de 2020 as 10:15

Subject: Re: ESPERANCA,373 APTO 182- Julio Casas Imoveis

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia,

Eu autorizo a isengéo.

Obrigado.

Rafael Claudio Domene
Engenheiro de Software

Whatsapp: +55 15 997763735
E-mail: domene.rafael@gmail.com

Livre de virus. www.avg.com.

Em sex., 11 de set. de 2020 as 10:12, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Bom dia Sr. Rafael

O aluguel do imovel na Rua Esperanga,373 Apto 182 venceu ontem 10.09.2020 e hoje 11.09.2020 o locatario entrou em contato
informando que nao conseguiu efetuar o pagamento.

O locatario solicitou a isengdo de multas e juros do aluguel vencido 10.09.2020 para pagamento hoje 11.09.2020, sendo assim gostaria
de saber se a Sra. autoriza?
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Atenciosamente,

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodomire Paschoal, 187
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juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrdnico.
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