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Isencao de multa - Contrato 1278 Ref. 07/2021

1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 1 de setembro de 2021 10:01
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imoveis
<financeiro2@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomira Paschoal, 187
Cobranga f ]l al [:] A 1"?.‘, Jd Poulistano - Snrombqr /5P
b B Julio Casas IS i3t

Cuidande bem do seu bem i icosns combr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Nilson Moraes Filho <nilsonmoraes1307@gmail.com>

Date: ter., 31 de ago. de 2021 as 14:49

Subject: Re: Aluguel - Rua Luiza Bortz Evaso n° 80

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Ola,

Autorizo o pagamento para hoje dia 31/08 sem multa e juros.
Obrigado,

Nilson

On Tuesday, August 31, 2021, 09:20:44 AM GMT-3, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br> wrote:

Prezado Sr. Nilson, bom dia!

O locatario do imével da Rua Luiza Bortz Evaso n° 80, entrou em contato referente ao aluguel que vencia ontem dia 30/08/2021.

Ele ndo conseguiu realizar o pagamento na data de ontem, pois a Caixa Econémica iria depositar ontem os vencimentos dele,
normalmente eles depositam entre os dias 28 e 29, mas como foi sabado estava programado para ontem, porém o valor é creditado
sempre a noite.

Sendo assim hoje o valor estava liberado na conta dele, e ele pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multas e juros
para pagamento hoje dia 31/08/2021, gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,



Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187

Cobranga .Jfllio Cas as Imoveis Jd Poulistano - Screcaba (5P
R @i con b Cuidando bem do seu bem ::.::,—i:::.ﬂ;.lbr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderecgo
eletrénico.



