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Isengdo de Multa - Contrato 1278 Ref. 03/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 5 de maio de 2021 08:39
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobrange G ]_l N (:} ";"{-‘i S Jd Paulistane - Serccaba /SP
cobronge@juliocosas.com br Bl Julio Casas IRSTSE {15) 2101.6161

Cuidando bem do seu bem ey Sambr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Nilson Moraes <nilsonmoraes1307@gmail.com>

Date: ter., 4 de mai. de 2021 as 08:34

Subject: Re: Aluguel - Rua Luiza Bortz Evaso n° 80

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia. Autorizo o boleto para hoje dia 04 de maio sem juros e multa. Concedo esta excegao para o pagamento no dia de.hoje. Obrigado

Em ter, 4 de mai de 2021 08:27, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado, bom dia!

O locatario do imével da Rua Luiza Bortz Evaso n° 80, entrou em contato dizendo que ndo conseguiu realizar o pagamento do aluguel vencido dia
30/04/2021.

Ele disse que estava fazendo uma migragéo da linha de celular e ficou sem internet.

Agora ele esta pedindo novo boleto para pagamento hoje dia 04/05/2021 sem a cobrancga de multas e juros.

Gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomiro Paschoal, 187
C"b'r““w B Julio Casas IBaGn Jd Pavlistano - Sorocaba /SP.
S s o o Cuidondo bem do seu bem RANEI0 LSO

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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