17/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n® 19 Sala 05
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G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>
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Fwd: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n° 19 Sala 05

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2020 11:51
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
CObmn;n B ]_i_ 111 ['3'4. ‘{-"‘_i S Jd Paulistane - Sorccaba /SP
cobranco@juliocasas.com br M Julio Casas INSTSE : (15) 21016181

Cuidando bem do seu bem Tollacss Corbe

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: f.a.p-ep@uol.com.br <f.a.p-ep@uol.com.br>

Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 08:46

Subject: RE: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n°® 19 Sala 05
To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Bom dia!

Positivo

Att, Fernando

De: "Cobranga - Julio Casas Imdveis" <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/06/16 14:50:50

Para: f.a.p-ep@uol.com.br

Assunto: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n° 19 Sala 05

Sr. Fernando, boa tarde!

A locataria dest imével entrou em contato pois ndo conseguiu realizar o pagamento do aluguel no dia 10/06/2020, e gostaria de efetuar o
pagamento amanha dia 17/06/2020, o senhor esta de acordo?

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669758363460631609%7Cmsg-f%3A1669758363... 1/2
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Helena dos Santos
Cobra Rue Clodemire Paschoal, 187
i L = B Julio Casas inaiss Jd Poulistano - Sorocaba /SP
o Cuidando bem do seu bem MEkelulaiol

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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