#
M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1317 Ref. 11/2020, 12/2020 e 01/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 16 de margo de 2021 09:48
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis
<financeiro2@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodomire Paschoal, 187
cobranga@j |1-.°:?5 a5 .Jfllio CE.S as IITl [j v'Ei S5 Jd Poulistaneo - Sorocaba /5P
e Cuidando bem do seu bem (15) 21016181

uliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENQAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: <luiz.rodrigues@mul.ind.br>

Date: ter., 9 de mar. de 2021 as 08:44

Subject: RES: Aluguel - Rua Diadema n° 360

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Luiz Rodrigues <LUIZ.RODRIGUES@modelacao-universal.com.br>, Kelly
Lobo <kelly@mul.ind.br>

BOM DIA.
OK, desta vez vamos conceder o pagamento sem multa.

Atenciosamente.

".';1 Luiz Rodrigues

UNIVERSAL Diretor Industrial
solutionsouwrbusiness

Phone +55 (11) 2217-7800
Mobile+55 (11) 98167-1646

Web www.mul.ind.br
Email luiz.rodrigues@mul.ind.br

Av Osvaldo Valle Codeiro 1152/1220

Sao Paulo — SP Cep 03584-000
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Antes de imprimir este e-mail, pense no impacto dessa agao no meio
ambiente.

Before printing this mail, please think about the impact of this action on
environment.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Este e-mail e quaisquer anexos s&o para o uso exclusivo e confidencial do
destinatario pretendido e podem conter informagdes privilegiadas. Se vocé
ndo for o destinatario pretendido, néo leia, distribua ou tome medidas com
base nessa mensagem. Se vocé recebeu isso por engano, avise-nos
imediatamente por e-mail de retorno e exclua imediatamente esta
mensagem e seus anexos do sistema do seu computador.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This email and any attachments are for the exclusive and confidential use of
the intended recipient and may contain privileged information. If you are not
the intended recipient, please do not read, distribute or take action in reliance
upon this message. If you have received this in error, please notify us
immediately by return email and promptly delete this message and its
attachments from your computer system.

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviada em: terga-feira, 9 de margo de 2021 08:27

Para: luiz.rodrigues@mul.ind.br; Luiz Rodrigues <LUIZ.RODRIGUES@modelacao-universal.com.br>; Kelly Lobo <kelly@mul.ind.br>
Assunto: Aluguel - Rua Diadema n° 360

Prezado, bom dia!

O locatario da Mid Plast do imével da Rua Diadema n°® 360, entrou em contato referente aos aluguéis que estdo em
aberto vencidos em 25/12/2020, 25/01/2021 e 25/02/2021.

Ele gostaria de realizar o pagamento desses alugueis até sexta-feira dia 12/03/2021, e pediu isencéo da cobranga
de multas e juros.

Gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,

Helena dos Santos

Cobronga
cobranco@juliocasas.com.br

i - = Fwo Clodemire Paschoal, 187
B Julio Casas OGSt 1d Palistano - Sorocaba /SP

E = (15) 2101.6161
Cuidando bem do seu bem i

Prezados locatarios,

ATENGAO!
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O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletronico.
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