
17/10/2022 14:04 E-mail de Julio Casas - Isenção de Multa - Contrato 1342 Ref. 09/2022

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1746946558355430710%7Cmsg-f%3A174694655… 1/2
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Isenção de Multa - Contrato 1342 Ref. 09/2022

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de outubro de 2022 11:43
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Hedilso Gaddini <hedilso@hotmail.com>

Date: qui., 13 de out. de 2022 às 17:52

Subject: RE: Aluguel - Rua Jose Rocha dos Santos nº 61 Sala 02

To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Carlos Alberto Muzilli <CMUZILLI@gmail.com>


olá Helena, só amanhã.
obrigado, Hedilso

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 20:21

Para: Carlos Alberto Muzilli <CMUZILLI@gmail.com>; Hedilso Gaddini <hedilso@hotmail.com>

Assunto: Aluguel - Rua Jose Rocha dos Santos nº 61 Sala 02
 
Prezados, boa tarde!

A locatária do imóvel da Rua Jose Rocha dos Santos nº 61 Sala 02, entrou em contato referente ao aluguel que venceu em
10/10/2022.

Ela disse que acabou esquecendo completamente de pagar o aluguel, devido a esse incidente pediu para verificar a possibilidade
de isentar a cobrança de multas e juros excepcionalmente para pagamento amanhã dia 14/10/2022.

Sendo assim, gostaria de saber se autoriza?

Atenciosamente,
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