M Gma" Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Re: Valor em conta - Porto Seguro
1 mensagem

Gestor Adm - Julio Casas Imoéveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br> 10 de novembro de 2020 09:25
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Bom dia Juliana,
O valor de R$750,15 refere-se ao contrato 1235, porém esse seguro foi cancelado pois houve troca de locatario.

Como a Porto ja tinha gerado a fatura eles pediram para efetuar o pagamento da 3° parcela e que apds o pagamento esse valor seria
estornado para nos.

Foi langado para pagamento no contrato 1374 no cédigo 910 que n&o aparece no extrato.

Att,

Mariana Meniconi
el -_ s ik .J 1 C 1_ Rua Clodomire Poschoaol, 187
gestomadminisintivodi@iuliconses com. R e L T L :
11110 ERERY [IT1IOVels ld Paulistano - Sorocobo /5P
99124.1614 ]
(13) Cuidando bem do seu bem PRl 1T 61T

juliocasos. com.br

Em ter., 10 de nov. de 2020 as 09:21, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br> escreveu:

Atenciosamente,

Juliana Sasdelli
Rua Clodomire Paschoal, 187

Financeiro .1.]1:1].10 Casas I]ﬂ{fﬂjﬁ‘ls ld Paulistans - Serecaba /SP

finanoso2@juliocasas.com.br Cuidando bem do seu bem Mel2sil.ate]
juliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Date: seg., 9 de nov. de 2020 as 08:34

Subject: Valor em conta - Porto Seguro

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Cc: Maria Fernanda - Rescisdo_Manutencao - Julio Casas Imdveis <rescisao@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>, Clariana - Juridico3 Julio Casas Imoveis <juridico3@)juliocasas.com.br>

Prezados, bom dia
A Porto Seguro depositou hoje os valores de R$3,75 e R$750,15.

Por gentileza verificar do que se trata e encaminhar o boleto respectivo para baixa no financeiro.

Atenciosamente,
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