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Consultas - Julio Casas Imóveis <consultas@juliocasas.com.br>

RES: Consulta de débitos
Atendimento - Andrade Silva <atendimento@andradesilvaadministracao.com.br> 10 de março de 2023 às 13:40
Para: consultas@juliocasas.com.br
Cc: Administração Millenia <admcond.millenia@gmail.com>, condominiosemp@andradesilvaadministracao.com.br

Boa tarde.

 

Informamos que, até a presente data (10/03) não constam débitos condominiais para as unidades: Millenia_081;
Millenia_082; Galpão_03 – Gruppo Empresarial.

 

Próximo vencimento: 10/03/2023.

 

Att,

 

 

 

 

De: Amanda Andrade <amandaandrade@andradesilvaadministracao.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de março de 2023 13:28
Para: 'Atendimento - Andrade Silva' <atendimento@andradesilvaadministracao.com.br>
Assunto: ENC: Consulta de débitos

 

Carol

 

Responda a Julio Casas, por favor!!
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De: Administração Millenia <admcond.millenia@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 10 de março de 2023 07:06
Para: Amanda Andrade <amandaandrade@andradesilvaadministracao.com.br>
Assunto: Fwd: Consulta de débitos

 

Bom dia, Amanda!

Por favor, a Julio Casas solicitando a verificação das unidades do email,se está em dia com as cotas condominiais.

Att.

Luzia

---------- Forwarded message ---------
De: Consultas - Julio Casas Imóveis <consultas@juliocasas.com.br>
Date: qui., 9 de mar. de 2023 às 17:54
Subject: Consulta de débitos
To: Administração Millenia <admcond.millenia@gmail.com>

 

Boa tarde, 

 

Sou da imobiliária Julio Casas Imóveis e administramos os imóveis abaixo, portanto gostaria de saber se há débitos dessas
unidades.

 

Rua Anuar Dequech, 350 Galpão 3 Gruppo Empresarial

Rua Eulalia Silva, 454 Salas 81 e 82 Millenia

 

Atenciosamente,

 

Mariana
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