
Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1380 Ref. 08/2021

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de setembro de 2021 15:16
Para: Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,


Prezados locatários,


ATENÇÃO!


O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.


Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.


O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Date: sex., 10 de set. de 2021 às 14:49

Subject: Re: Aluguel - Av. Doutor Armando Pannunzio nº 2010

To: Caio Pezzato - ASS <caio.pezzato@comask.com.br>

Cc: Paulo Walter <pwls@ycks.com.br>


Ok, obrigada!

Atenciosamente,


Prezados locatários,


ATENÇÃO!


O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.


Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.


O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

Em sex., 10 de set. de 2021 às 14:42, Caio Pezzato - ASS <caio.pezzato@comask.com.br> escreveu:


Helena, boa tarde!




Está autorizado! Podem acertar na próxima segunda, 13/09, sem nenhum acréscimo!
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Obrigado!

Caio










P Antes
de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.







De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: sexta-feira, 10 de setembro de 2021 14:32

Para: Caio Pezzato - ASS; Paulo Walter

Assunto: Aluguel - Av. Doutor Armando Pannunzio nº 2010
 
Prezados, boa tarde!


A locatária do imóvel da Av. Doutor Armando Pannunzio nº 2010, entrou em contato dizendo que não conseguirão realizar o pagamento do aluguel que
vence hoje dia 10/09/2021.
Ela disse que o mês de Agosto foi um mês difícil para eles, e excepcionalmente esse mês pediram para verificar a possibilidade da isenção da cobrança de
multas e juros para pagamento segunda-feira dia 13/09/2021.
Gostaria de saber se autorizam?






Atenciosamente,








Prezados locatários,



ATENÇÃO!



O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.



Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.



O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.


-- 

This message has been scanned for viruses and 

dangerous content by MailScanner, and is


believed to be clean.
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