
Ivani Duarte - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1383 Ref. 08/2022

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de setembro de 2022 15:39
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------

De: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Date: qua., 14 de set. de 2022 às 11:12

Subject: RE: Aluguel - Rua Yolanda Galvão da Silva Alves nº 133 Lote 01 Quadra F4

To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>


pode enviar um novo  boleto sem a cobrança de  juros

De: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 11:07

Para: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Assunto: RE: Aluguel - Rua Yolanda Galvão da Silva Alves nº 133 Lote 01 Quadra F4
 
Ok, autorizado. o envio de um novo boleto com a data de hoje se a cobrança de juros 
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De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 08:54

Para: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Assunto: Re: Aluguel - Rua Yolanda Galvão da Silva Alves nº 133 Lote 01 Quadra F4
 
Prezado, bom dia!

Ontem devido ao horário, o financeiro do locatário acabou não conseguindo realizar o pagamento na data de ontem, e estão pedindo novo boleto para hoje dia 14/09/2022.

O senhor autoriza?

Atenciosamente,

Sender notified by 

Mailtrack

Em ter., 13 de set. de 2022 às 17:30, roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com> escreveu:

ok pode abrir mao  do juro

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: terça-feira, 13 de setembro de 2022 10:05

Para: roberto santos <roberto.ohanes@hotmail.com>

Assunto: Aluguel - Rua Yolanda Galvão da Silva Alves nº 133 Lote 01 Quadra F4
 
Prezado, bom dia!


O locatário do imóvel da Rua Yolanda Galvão da Silva Alves nº 133 Lote 01 Quadra F4, entrou em contato dizendo que não conseguiu realizar o pagamento do aluguel que
vencia ontem pois tentaram hackear a conta dele.
Hoje ele conseguiu alterar o acesso a conta, e devido a isso pediu para isentar a cobrança de multas e juros do aluguel de vencimento 10/09/2022 para pagamento hoje
dia 13/09/2022.
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Sendo assim, gostaria de saber se o senhor autoriza?






Atenciosamente,
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