
Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Fwd: Sobre: JAT Jerome Case 1300 
1 mensagem

Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br> 2 de março de 2021 08:20
Para: Helena Santos <cobranca@juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Imóveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Julio Casas - Julio Casas Imóveis <juliocasas@juliocasas.com.br> 
Date: seg., 1 de mar. de 2021 às 17:20 
Subject: Sobre: JAT Jerome Case 1300 
To: João Paulo Locação - Julio Casas Imóveis <locacao@juliocasas.com.br> 
Cc: Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br> 

Confirmado. 

Em seg, 1 de mar de 2021 16:32, João Paulo Locação - Julio Casas Imóveis <locacao@juliocasas.com.br> escreveu: 
 
Boa tarde Julio
 
O Alessandro dono do imóvel da Jerome Case 1300 me perguntou que os nossos honorários seriam 50% neste mês e 50% no
mês que vem, falou que combinou com você, você pode confirmar por gentileza?
--  
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