M Gmail

Isencao de Multa - Contrato 1413 Ref. 08/2022

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena Santos
Ceobranga
cobranca@siiesesas.com br M Julio Casas [IGESEN
(15) 9 9180.4456 Cuidando bem do seu bem

---- Forwarded message ---------

De: Cilene Loureiro - Mc Guindastes <cilene@mcguindastes.com.br>
Date: ter., 13 de set. de 2022 as 13:50

Subject: RES: Aluguel - Rua Antonio Telles n° 53

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde,

Autorizado, desde que o pagamento seja feito hoje (13/09/2022).

Att,

De:

Cilene Loureiro
Diretora Financeira
cilene@mecguindastes.com.br

(15) 3343-1651 (W (15) 97402-9686

& YMC T

Guindastes [/ Transportes

Empresa com 5Gl de Acordo com a norma NBR 150 9001:2015 e OHSAS 18001:2007

Ivani Duarte - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

14 de setembro de 2022 17:57

Rua Cledamire Paschaal, 187
Jd Paulistano - Sorocoba /5P
(15) 2101.6161
juliccasas.com.br

Expediente administrative Segunda a Quinta das 07:00 as 18:00Hs e Sexta das 07:00 as 17:00Hs.

Caso a confirmagéo seja apds nosso expediente administrativo, pego que entre em contato

com Sr. Marcio no telefone | 15) 99705-0632
mcguindastes.com.br

Cobranca - Julio Casas Imdveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br]

Enviada em: terga-feira, 13 de setembro de 2022 09:35
Para: cilene@mcguindastes.com.br
Assunto: Aluguel - Rua Antonio Telles n© 53


mailto:cilene@mcguindastes.com.br
mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:cilene@mcguindastes.com.br

Prezados, bom dia!

A locatéria do imével da Rua Antonio Telles n° 53, entrou em contato dizendo que ndo conseguiu pagar o aluguel que vencia
ontem pois estava com problemas na conta bancaria, e cada vez que estava acessando pedia um novo cadastro e n&o liberava o
pagamento.

Devido a isso pediu isengdo de multas e juros para pagamento hoje dia 13/09/2022, sendo assim gostaria de saber se
autorizam?

Atenciosamente,

Helena Santos
Cobrunqu Fe - - Rua Cledamire Pazchaal, 187
cobrancat@iuliccasas.com.br B Jxlio Casas S Jd Paulistanc - Sorocaba /5P
L Cuidando bem do seu bem e

juliccasas. com.br
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