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Isengao de Multa - Contrato 1416 Ref. 05/2022

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2022 10:48
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@)juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena Santos
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---------- Forwarded message ---------

De: José Eduardo Coutinho <eduardo@cartoriosorocaba.com.br>

Date: qua., 22 de jun. de 2022 as 12:13

Subject: RES: Aluguel - Rua Joado Dias de Souza n°® 337 Apto. 32

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>, <oficial@cartoriosorocaba.com.br>
Cc: Mara Silvia Coutinho Ribeiro <mara@cartoriosorocaba.com.br>

Prezada Helena Santos, bom dia !
Nos autorizamos o pagamento sem a devida multa e juros, desde que ndo vire uma rotina o pagamento do aluguel com atraso.

Att

José Eduardo Coutinho
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SOROCABA P4 eduardo@cartoriosorocaba.com.br

De: Cobranca - Julio Casas Iméveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 11:25

Para: oficial@cartoriosorocaba.com.br; José Eduardo Coutinho

Cc: Mara Silvia Coutinho Ribeiro

Assunto: Aluguel - Rua Jodo Dias de Souza n° 337 Apto. 32

Prezados, bom dia!



O locatario do imdével da Rua Joao Dias de Souza n°® 337 Apto. 32, estd com o aluguel vencido em 10/06/2022 em atraso.

Ele entrou em contato dizendo que teve um imprevisto que acabou atrapalhando financeiramente e ndo teve como pagar o
aluguel.

Agora ele disse que conseguiu o valor do aluguel, mas devido a esse imprevisto pediu para ver a possibilidade de isentar a
cobranga de multas e juros para pagamento amanha dia 23/06/2022.

Sendo assim, gostaria de saber se autorizam?

Atenciosamente,
Helena Santos
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