
Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

RE: Transferência de Titularidade 
1 mensagem

Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> 9 de março de 2021 11:37
Para: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Imobiliária JULIO, bom dia,
Informamos a finalização de sua demanda com as seguintes providências:
Transferência realizada no dia 09/03 para o titular FABIANE VIANA LARA DA SILVA.
Novo número de cliente 124200.
Seu número de protocolo de Atendimento é: 3089116 

Atenciosamente,

NATURGY
 
Projeto Parceria Imobiliária – PPI
 
 
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Enviado: terça-feira, 9 de março de 2021 09:34 
Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> 
Assunto: Re: Transferência de Titularidade
 
Bom dia,

Segue:

Nome: FABIANE VIANA LARA DA SILVA
RG: 344720627
CPF: 300.760.928-36
Endereço: Rua João Dias de Souza nº 337 Apto. 32 - Residencial JK Campolim - Sorocaba/SP.
E-mail: fabiviana3@gmail.com
Telefone: 15 98101.8111

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
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O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

Em sex., 26 de fev. de 2021 às 17:01, Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> escreveu: 
Imobiliária JULIO, Boa  Tarde
Seguem anexas as faturas pendentes.
Para a transferência gen�leza informar:
NOME COMPLETO
RG / CPF do novo �tular
ENDEREÇO a ser transferido
e-mail
telefone
Protocolo de Atendimento:  3064942
 
 
 
 
Atenciosamente,
 

NATURGY
 
Projeto Parceria Imobiliária – PPI
 
 
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 16:45 
Para: SAC - GNSPS <sacgnsps@naturgy.com>; Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>; Canal Imobiliaria
<canal.imobiliaria@naturgy.com> 
Assunto: Transferência de Titularidade
 

CIBERSEGURIDAD NATURGY - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links

Prezados, boa tarde!

 

Por favor realizar a alteração de titularidade do proprietário para o atual inquilino e informar se há débitos em aberto, enviar a última
fatura e fatura que irá vencer.

  

N° de cliente 0096452-8

 

Em anexo o formulário.

 
 
Atenciosamente, 
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Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
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