TUIUE2ULT E-mail de Julio Lasas - RES: Uebilos- Lond. Art Lampolim- ApPIo 9z DIOCO 1

-
M Gma[‘ Amanda Galdino - Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

RES Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco__;l

1 mensagem

Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br> 10 de agosto de 2021 13:25
Para: Amanda Galdino - Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@)juliocasas.com.br>

Vencimento todo dia 10, salvo finais de semanas e feriados.

Graciéle Ponce
Dep. Administrativo

15| 3346-6993 ou 15 | 3346-7023

**Atendendo as mudangas no sistema de cobranca da Federagao Brasileira de Bancos - Febraban, os boletos que agora obrigatoriamente sao registrados,
NAO PODERAO SER PAGOS OU AGENDADOS NO MESMO DIA QUE SUA EMISSAO, havendo a necessidade de 01 dia atil para o registro e validacao na rede
bancaria.*

Rua Sete de Setembro, 287 Salas 15,16,17 e 18

Py CONSIf @zt o Canes- s

- 18035-001

www.consifra.com.br

** Esta mensagem eletrénica é confidencial. Sua utilizagdo, capia, distribuicao ou divulgagdo sdo expressamente proibidas, sob pena de
responsabilizagao civil e criminal.

De: Amanda Galdino - Rescis&o - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Enviada em: terga-feira, 10 de agosto de 2021 12:56

Para: Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br>

Assunto: Re: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

Boa tarde,

Pode por gentileza me informar qual é a data de vencimento do boleto?

Atenciosamente,

L 1
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TUIUBI2UZT E-mail de Julio Lasas - KES: UeDditos- Lond. Art Lampolim- ApLo 52 bloco 1
Em ter., 10 de ago. de 2021 as 11:00, Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br> escreveu:

Correto.

Graciéle Ponce
Dep. Administrativo

15]3346-6993 ou 15 | 3346-7023

~*Atendendo as mudancas no sistema de cobranca da Federago Brasileira de Bancos - Febraban, os boletos que agora obrigatoriamente sao registrados,
NAO PODERAO SER PAGOS OU AGENDADOS NO MESMO DIA QUE SUA EMISSAO, havendo a necessidade de 01 dia (til para o registro e validagao na rede
bancaria.**

Rua Sete de Setembro, 287 Salas 15,16,17 e 18

C Ons Ifra Edificio A. Cardoso - Centro - Sorocaba/SP
Administragdo de Condomir

. 18035-001

oo

www.consifra.com.br

** Esta mensagem eletrdnica é confidencial. Sua utilizagao, copia, distribuicao ou divulgagao sdo expressamente proibidas, sob pena
de responsabilizagao civil e criminal.

De: Amanda Galdino - Rescisdo - Julio Casas Imdveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Enviada em: terga-feira, 10 de agosto de 2021 08:08

Para: Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br>

Assunto: Re: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

Bom dia,

Incluso no boleto do condominio?

Atenciosamente,

I

Em seg., 9 de ago. de 2021 as 17:40, Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br> escreveu:

Sim, é cobrado o minimo sendo R$32,82.

Graciéle Ponce
Dep. Administrativo
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TUIUBILULT E-mall de Jullo Lasas - RES! uebitos- Lond. A Lampaolim- Aplo o2 ploco 1

15 | 3346-6993 ou 15 | 3346-7023

*Atendendo as mudangas no sistema de cobranca da Federagdo Brasileira de Bancos - Febraban, os boletos que agora obrigatoriamente sao
registrados, NAO PODERAQ SER PAGOS OU AGENDADOS NO MESMO DIA QUE SUA EMISSAQ, havendo a necessidade de 01 dia Gtil para o registro
validacao na rede bancaria.*

Rua Sete de Setembro, 287 Salas 15,16,17 e 18

COnSifra Edificio A. Cardoso - Centro - Sorocaba/SP

Administracio de Condominios 18035-001

www.consifracom.br

BB Ror .

** Esta mensagem eletronica é confidencial. Sua utilizagdo, cépia, distribuicdo ou divulgagao sdo expressamente proibidas, sob
pena de responsabilizagao civil e criminal.

De: Amanda Galdino - Rescisdo - Julio Casas Imoveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 15:49

Para: Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br>

Assunto: Re: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

Boa tarde Thais,

Quanto & agua era rateada?

Atenciosamente,

1

Em seg., 9 de ago. de 2021 as 15:20, Atendimento Consifra <atendimenta@consifra.com.br> escreveu.
Boa Tarde Amanda,
' Nao ha débitos na unidade.
Atenciosamente,

Thais Martins

Tel. 15 3346 6993/ 15 3346 7023
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TUWUBILULT E-mall de Jullo Lasas - KES: Uebpitos- Cona. Art Lampolim- Apto 54 DIOGO 1

Rua Sete de Setembro, 287 Salas 15,16,17 e 18

Conslfra Edificio A. Cardoso - Centro - Sorocaba/SP

Admiénistragdo de Condominios 18035-001

i i1

www.consifra,com.br

heR Rl .

** Esta mensagem eletronica é confidencial, Sua utilizagao, copia, distribuiao ou divulgagao sao expressamente proibidas, sob pena de
responsabilizagdo civil e criminal.

De: Amanda Galdino - Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 15:12

Para: Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br>

Assunto: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

Boa tarde,

Por gentileza nos informar se ha débitos pendentes até a data de desocupagao do imovel
07/08/2021 referente ao imével Condominio Art Campolim no enderego: R. Horacio Cenci, 155 Apto 52
bloco 1.

Atenciosamente,
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TYHUB/LULT CFFL Energia - Servigos uncine

Protocolo de Atendimento: 9197903123

Encerrar atendimento

Cliente: LOGAN VIEIRA PEIXOTO | Instalagio: 4000677041 | PN: 715928876 | Situacio: ATIVA

Endereco: ANTONIO ADADE, 91 - BL A, AP 52 - PQ CAMPOLIM - SOROCABA +

Trocar o nome na conta

Solicitacao Efetuada com Sucesso

Solicitagcdo concluida com sucesso!
Protocolo de Atendimento

0815933385

Data da solicitacao
19/08/2021 as 12:44

Importante: Anexar a declaracao assinada pelo cliente!

Clique aqui



T1UBLULN £-mail ae Julio Lasas - Lontas ae consumo- K. Horacio Lencl, 155 Aplo D2 BIOCO 1

M G ma Il Amanda Galdino - Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Contas de consumo- R. Horacio Cenci, 155 Apto 52 Bloco 1
1 mensagem

Amanda Galdino - Rescisédo - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br> 11 de agosto de 2021 11:15

Para: "ADVKELLY@outlook.com” <ADVKELLY @outlook.com>
Bom dia Sra Kelly,
O locatério do imével na Rua Hordcio Cenci, 155 Apto 52 Bloco 1, nos entregou as chaves no dia 07/08/2021.

Sendo assim venho através deste e-mail informar as datas que a Sra. assume a responsabilidade de pagamenta das contas de
consumo do imével:

CPFL: a partir do vencimento Agosto/21,foi realizada a cobranga do locatério referente ao proporcional de 17 dias no valor de R$
85,97 que sera repassado a senhora.

Para puxar a conta pelo site da CPFL, acessar www.cpfl.com.br/ débitas e 2° via de contas o cédigo da instalacdo é: 4000677041

Qualquer duvida por favor entrar em contato.

Atenciosamente,
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ao :
Inscricdo no CNPJ 04 !?2 21 3/0001-51

. Umaempresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal :
LOGAN VIEIRA PEIXOTO s?f[‘;??ggiizné‘g‘a Eléénm
R ANTONIO ADADE 91 BL A AP 52 83 Serie
Data de Emissao: 21/07/2021
PQ CAMPOLIM Data de Aprosentagio: 22/07/2021
18048-060 SOROCABA SP Pag: 01 de 01
Conta Contrato N* 210043973604

Leitura Préximo Més: 20/08/2021

Lote  Roteiro de leitura N°. PN Reservado ao Fisco
14 SORBUCS53-00000397 220658382 715928876 52E0.1655.500D.C2BF.91E7.9AAB.CA18.C98D

PREZADO{A} CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta serd faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R59.49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LOGAN VIEIRA PEIXOTO {C:PF 358.01’11\1-1?

R ANTONIO ADADE, 91 BL A AP 52 LASSIF | B1 - Bifislco 220 12TV
PQ CAMPOLIM
18048060 SOROCABA - 5P
ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL APAGAR
00800.010 2510, 715928876 'NSTALAGAO JULI2021 29/07/2021 156,77
www.cpfl.com.br 4000677041 WA
DISCRIMINM;RU DA OPERACAO - RESEP.‘VADO AO FISCO
Descri¢ho da Operagio Unid. Tarifacom ValorTotal  Base Calculo  Alig. ICM3 Bass Calculo P13 COFINS
m N° 509502307254 rm mm Med. TributosRs 9a0peraclo icus gy ICMS PISICOFINS  081%  371% "m_,
0605 Cormuno Uso Silema [KAhETUSD JUL 1100 KWh 037548210 M M 1200 485 an on 144 Vermeita P2
1 -TE Juuz 118000 KWh 031352042 mn mn 12,00 440 mn 0. 18 Dnas
0601 Adicional e Bandess Vermeha Ut 12,14 12,14 1200 146 1214
0650 Corda do més SN 6856

Total Distribodors 154,77

HISTORICO DE CONSUMO
e T Corsuma
i fﬂl; et ‘: :g MIW"/ /;?;:

Leftura  Falor  ConsumoTaxadePerda  Leltura
062021 Multipl  [WWh] %l Préximo Més
ik ] 100 18 200A200

QO(\ 7 Qa0 L Oxloe . 2 clons = L‘.-‘_'}: E{"‘;.lﬁ'-].

N | ‘50/ INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Conforme Art. 1?‘252‘68&»01414&0100;&“ lualns.lala;ao

estard sujeita a at 50 .
carridos, contados da data do documento mais antigo vencido e ndo
Pago suCessivamente,
AVISO IMPORTANTE
CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 06/08/2021, APOS SUSPENSAD [+] TRADO E PO-
190721 RS 48,37 DERA APOS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DoCcTD PODE SER ADS ORGADS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSAO DO FORNECIMENTO A PARTIR BRANGA DE TERCEIROS NA CONTA £POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CédDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

£o7 de Enega Eltlica 210043973604 156,77 29/07/2021

N* 077321283 Séne C

Essa conta podera ser paga no credenciado mais perto de vocé. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADDO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - .IARDIM PlAZZA DI ROMA
F S G SERVICOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDIN
FASHION PRESENTES R AMERICO FIGUEIREDO. 3658 - CONJ HABITJ!CIONN;_ JuLio D

Pag ue lqul Plx

Autenticagdo Mecnaca

300000012 567701103184 534443713027 100439736040
-
cpfi piratininga



UDuB/ U E-maill ae Julio Casas - Kes: Uebitos- Lond. Art Lampaolim- Apto b2 bloco 1

-
M Gmall Amanda Galdino - Resciséo - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

RES: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

1 mensagem

Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br> 8 de agosto de 2021 15:20
Para: Amanda Galdino - Resciséo - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Boa Tarde Amanda,

N&o ha débitos na unidade.

Atenciosamente,
Thais Martins

Tel. 153346 6993/ 15 3346 7023

Rua Sete de Setembro, 287 Salas 15,16,17 e 18

::.-_»-_;f" “"Eq C 0 n S i fra Edificio A. Cardoso - Centro - Sorocaba/SP

Adavnstragac de Condomimion 18035'001

www.consifra.com.br

ponas Bem enTrs dr imprimin_

* Esta mensagem cletrénica ¢ confidencial. Sua utilizagdo, cépia, distribuigdo ou divulgacao sao expressamente proibidas, sob pena de
responsabilizagao civil ¢ criminal.

De: Amanda Galdino - Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de agosto de 2021 15:12

Para: Atendimento Consifra <atendimento@consifra.com.br>

Assunto: Débitos- Cond. Art Campolim- Apto 52 bloco 1

Boa tarde,

Por gentileza nos informar se ha débitos pendentes até a data de desocupacdo do imével 07/08/2021
referente ao imével Condominio Art Campolim no endereco: R. Hordcio Cenci, 155 Apto 52 bloco 1.

Atenciosamente,
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