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Isengdo de Multa - Contrato 1443 Ref. 05/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 15 de julho de 2021 11:11
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga b ]_l N (:} ";"{-‘i S Jd Paulistano - Serocaba /SP
cobrongo@juliocasos.com.br .Ju — Casas Imoveis (15) 2101.6161

Cuidando bem do seu bem ey Sambr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: maria regina franga <reginafranca070@gmail.com>

Date: sab., 10 de jul. de 2021 as 13:08

Subject: Re: Aluguel - Rod. Jodo Leme dos Santos n° 195 Casa 66
To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde Helena

pode isentar de multas sim.

e quanto ao fundo de reserva vc ja tem uma resposta da Administragdo Nova Gestado?
entrei em contato e eles ndo me respondem.

Em ter., 6 de jul. de 2021 as 16:38, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezada, boa tarde!

A locataria do imovel da Rod. Jodo Leme dos Santos n® 195 Casa 66, entrou em contato dizendo que esse més ela tera um atraso no recebimento dela,
entéo pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multas e juros do aluguel que vence dia 10/07/2021 para pagamento dia 15/07/2021,
gostaria de saber se a senhora autoriza?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomiro Paschoal, 187
C"b'r““w B Julio Casas IBaGn Jd Pavlistano - Sorocaba /SP.
S s o o Cuidando bem do seu bem RANEI0 LSO

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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