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Fwd: isengdo de multa e juros da rua DOUTOR OSMAR MACIEL n°276

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 22 de novembro de 2021 12:46
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Boa tarde

segue emails com a Isengao de multas e juros.

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
---------- Forwarded message ---------

De: Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Date: qui., 11 de nov. de 2021 as 16:57

Subject: Re: isengao de multa e juros da rua DOUTOR OSMAR MACIEL n°276
To: Gilmar <amaral.campos@gmail.com>

Boa tarde sr° gilmar
ok.irei repassar ao mesmo boleto atualizado para pagamento em 19/11/2021.
agradeco retorno,até breve.

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
Em qui., 11 de nov. de 2021 as 16:44, Gilmar <amaral.campos@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,

Concordo com a isengéo das multas e juros para o pagamento no dia 19/11/2021.
Caso nao pague na data concedida de 19/11, as multas e juros deverao ser cobrados a partir da data de vencimento original dia 10/11/2021.

Em qui., 11 de nov. de 2021 as 16:23, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde prezados

Referente ao imovel da rua doutor Osmar Maciel n°276,0 locatario entrou em contato solicitando a isen¢do de multas e juros sobre o boleto vencido em
10/11/2021,para o mesmo efetuar pagamento em 19/11/2021.
A justificativa é que teve problemas com seus recebimentos e ndo conseguiu efetuar o pagamento na data.

Sendo assim ,gostaria de saber se o sr’s autoriza a isengéo de multas e juros para pagamento em 19/11/2021.

Atenciosamente,
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Estefania

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

Sds
Gilmar A. Campos


mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:boleto@juliocasas.com.br

