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Isencdo de Multa - Contrato 1450 Ref. 05/2022

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 20 de junho de 2022 09:45
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@)juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena Santos
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---------- Forwarded message ---------

De: Gilmar <amaral.campos@gmail.com>

Date: sex., 10 de jun. de 2022 as 14:52

Subject: Re: Aluguel - Rua Doutor Osmar Maciel n® 276

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde,

Concordo com a prorrogagao para o dia 16/06 sem cobranga de multa ou juros.
Caso néao seja pago no dia 16, aplicar a multa e os juros a partir da data do vencimento inicial, dia 10/06.
Grato

Em sex., 10 de jun. de 2022 as 14:30, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado, boa tarde!

O locatario do imével da Rua Doutor Osmar Maciel n°® 276, entrou em contato referente ao aluguel que vence hoje dia
10/06/2022, dizendo que teve um imprevisto e acabou se enrolando, devido a isso ele pediu para ver a possibilidade de prorrogar
0 pagamento para dia 16/06/2022 sem a cobranc¢a de multas e juros.

Gostaria de saber se o senhor autoriza?

Atenciosamente,
Helena Santos
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Sds
Gilmar A. Campos



