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Ivani Duarte - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Pagamento duplicado - Rua Doutor Osmar Maciel nº 276 - Contrato 1450
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 28 de fevereiro de 2023 às 09:16
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Bom dia

Conforme solicitado pelo locatário, o pagamento do título nº 55677 no valor de R$2.045,62 correspondente ao vencimento
10/02/2023, deverá ser abatido no aluguel de 10/03/2023, e a diferença ressarcido no próximo.

Em anexo boleto, por favor realizar a baixa.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: <bruno@trianalise.com.br>
Date: seg., 27 de fev. de 2023 às 08:09
Subject: Re: Pagamento duplicado - Rua Doutor Osmar Maciel nº 276
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Em 23/02/2023 08:41, Cobrança - Julio Casas Imóveis escreveu:

 
Prezado, bom dia!
 
Aguardo retorno referente ao e-mail abaixo.
 
 
Atenciosamente,

Sender notified by
Mailtrack  

Em qua., 22 de fev. de 2023 às 14:33, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado, boa tarde!
 
Identificamos o pagamento do título nº 55677 no valor de R$2.045,62 correspondente ao vencimento 10/02/2023.
 
Ocorre que esse aluguel já havia sido pago pela seguradora Porto Seguro, que indenizou o proprietário, portanto não será
possível a baixa do pagamento do aluguel de vencimento 10/02/2023 tendo em vista que já encontra-se pago.
 
Desta forma teremos que fazer a devolução do valor para que assim efetue o pagamento para a Porto Seguro, ou podemos
abater no próximo aluguel que vencerá em 10/03/2023.
Aguardo confirmação referente a forma de devolução que deseja receber.
Lembrando que se optar por crédito em conta, precisamos dos dados bancários do Sr. CELSO PEREIRA DE NORONHA
FILHO.
 
 
Atenciosamente,
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Sender notified by
Mailtrack  

Bom dia!

Favor abater dos próximos aluguéis.

Att,

Bruno Noronha

(15) 9.9743-5677
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