Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Humberto Notari
1 mensagem

Jodo Paulo Locagdo - Julio Casas Iméveis <locacao@juliocasas.com.br> 14 de maio de 2021 09:54
Para: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>, "Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis"
<juridico3@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Iméveis <sandra.melo@juliccasas.com.br>

Bom dia

Lilian por gentileza pode tirar a arispe do imdvel que foi colocado em fianga para que o processo seja finalizado

Desde ja agradecgo




Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Fwd: documentagéao extra sobre para o IPTU

1 mensg ’lgt“fT

Sandra Melo - Julio Casas Imdveis <sandra. melo@]ullocasas com.br> 12 de maijo de 2021 12:20
Para: "Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis" <juridico3@juliocasas.com.br>

—————————— Forwarded message ---------

De: Fernando Areco - LORD BRASIL <fernando@ear
Date: qua., 12 de mai. de 2021 as 12:18

Subject: RES: documentagao extra sobre para o IPTU

To: Sandra Melo - Julio Casas Imdveis <sandra.meio@juliceasas.com.bir>

A administradora é a

~C ) J
IMPERADOR ASSESSORIA CONTABIL A (5 '
YA N e
NUCLEO CONDOMINIO - e Ay
7N
Rua Coronet Cavalheires, n¥ 50 — Centro -~ k\ o ¥ : }
o ”3[/ 2\
Sorocaba - SP. . -

Fones: (15) 3418-2243 / 3231-3103

De: Sandra Melo - Julio Casas Iméveis <saniira.mei
Enviada em: terga-feira, 11 de maio de 2021 16:52
Para: izrnanduf@arecocomerciai.com.br

Assunto: Fwd: documentagao extra sobre para o IPTU

ijuliccasas.com.bre

—————————— Forwarded message ---------
De: Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridica3@iulincasas. com br>
Date: ter, 11 de mai de 2021 16:20

Subject: Re: documentagéo extra sobre para o IPTU

Cc Sandra Melo - Julio Casas Imove|s <sandr me
Casas Imoveis <gestoraadminisirali H

Prezado Jodo Paulo,

Qual é a administradora para pedir a CND?




Atenciosamente,

Em ter., 11 de mai. de 2021 as 16:14, Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliccasas.com.br> escreveu:

Prezado Jodo Paulo, boa tarde!

Segue a Autorizacdo de locagdo + Procuragdo + CPS, em anexo.

Assim, solicito o direcionamento ao proprietdrio para assinatura, por favor.

Aguardo retorno de confirmagdo de recebimento, por gentileza.

Atenciosamente,

Em ter., 11 de mai. de 2021 as 14:03, Jodo Paulo Locagéo - Julio Casas Iméveis <locacao@juliocasas.com.br> escreveu:

Lilian a avaliagdo do imével esta na Ultima pagina da escritura se ndio me engano neste imdvel eu mesmo que fiz a avaliag8o, favor
verificar o restante a Sandra pode verificar, € o imével de Ribeirdo Preto esse

Em ter, 11 de mai de 2021 13:42, Lilian Suzuki (Jurfdico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado Jodo Paulo, boa tarde!

Estou redigindo a CPS + Autorizag&o + Procuragdo e preciso da confirmagdo dos dados
bancarios que estdo na ficha do proprietério, se a conta do Banco Itad, agéncia 9192, conta

corrente 01038-8 quem é o titular.

Ademais preciso saber o valor do imével do fiador.

Até a chegada destas informacgdes suspenderei a confeccdo dos 03 documentos.
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Atenciosamente,

Em qui., 6 de mai. de 2021 as 09:30, Juridico - Julic Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br> escreveu:

Sandra, bom dia.

Por gentileza, conversar com o Witer de Vendas para averiguar se com 0s documentos apresentados é possivel realizar o laudo de
avaliagdo do imével em garantia.

Em anexo, consegui retirar uma certiddo mais completa do imével na Prefeitura da cidade.

Att,

Em qua., 5 de mai. de 2021 &s 20:37, Sandra Melo - Julio Casas Imdveis <sandra.melo@juliccasas.com.br> escreveu:

Ref.: Locagdo da Rua Humberto Notari, 80

Boa noitel
Segue os documentos solicitados referente o imove! do fiador.

Sigo a disposigéo

—-------- Forwarded message ---———-

De: Rita Pessotti, PhD <pessotti.rc@gmail.com>
Date: qua., 5 de mai. de 2021 as 17:47

Subject: documentagéo extra sobre para o IPTU
To: <sandra.melo@juliocasas.com.br>

Qi Sandra,
Meu pai conversou por telefone com o Dr. Luiz, e ele orientou que enviasse os documentos em anexo para ele analisar.

Sobre o contato com a empresa que me contratou (o Kélio da lhara), eu recomendo ligar para ele, pois tem sido bem devagar a
conversa por email com ele. Eu enviei um email para ele dizendo que vocé entraria em contato.
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11/05/2021 E-mail de Julio Casas - Devolutiva - R. Humberto 80

Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Devolutiva - R. Humberto 80

! mensagem

Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br> ~—iag, 5 de maio de 2021 15:27
Para: Jodo Paulo Locacao - Julio Casas Iméveis <locacao@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Iméveis
<sandra.melo@juliocasas.com.br>, Julio Casas - Julio Casas Iméveis <juliocasas@)juliocasas.com.br>, Vendas - Julio Casas Imoveis
<vendas@juliocasas.com.br>, Clara Juridico3 <juridico3@)juliocasas.com.br>

Boa tarde,
Para prosseguir com a locagao necessitamos:
Do imével a ser locado;

Carne de IPTU, cdpia de capa e contracapa. (do ano de 2021).
Ausente matricula do imovel (ndo ha nem uma desatualizada).

Locatario:
Sobre o comprovante de renda. Solicitar e-mail e enviar para empresa comprovando a autenticidade do documento produzido.

Fiador:

Ausente IPTU do imével em garantia.

Com o IPTU e a matricula presente na pasta. Encaminhar pasta para o Witer realizar o laudo de avaliag@o do imovel em
garantia.

Feita a correcéo, por gentileza, retornar a pasta ao Juridico para analise.

Att,
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10/05/2021 Locagao cod 24689 - sandra.melo@juliocasas.com.br - E-mail de Julio Casas

23 inisent

%

Locacdo cod 24689

ulicrasas.com.br>

Sandra Melo - Julio Casas Iméveis <sandra me

Julio, boa farde!

Solicito seu parecer favoravel na locagdo do apartamento do proprietdrio Fernande Areco conforme
Taxa de administracao: 8%

Vistoria inicial paga pelo proprietario dividido em 2 vezes.

Grata, L

B Jlio Casas

e o todos Encaminhar
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