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L)
M Gl‘ [ |a || Ivani Duarte - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1461 Ref. 02/2023

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 21 de margo de 2023 as 10:06
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

[ cobranca@juliocasas.com.br

@, 115) 2101-6161 (L) (15) 991804456
WJtilio Casas ST Helena Santos #
e " Cobranca @ juliocasas.com,br

@ Rua Cledomira Paschaoal, 187
Jardim Paulistano - Sorocaba/SP

---------- Forwarded message ---------

De: Ana Lucia Bormann <analuborm@hotmail.com>

Date: sex., 17 de mar. de 2023 as 16:50

Subject: Re: Aluguel - Rua Professor Flavio Fazano n° 403

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena, n&do se esqueca que o IPTU é por conta dele. Obrigada.

Obter o Outlook para Android

From: Ana Lucia Bormann <analuborm@hotmail.com>

Sent: Friday, March 17, 2023 4:27:42 PM

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Subject: Re: Aluguel - Rua Professor Flavio Fazano n2 403

Concordo com o pedido do inquilino. Barbara Bormann. Aragoiaba da Serra 17/03/2023.

Obter o Outlook para Android

From: Cobranca - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Sent: Friday, March 17, 2023 3:10:15 PM

To: Ana Lucia <analuborm@hotmail.com>

Subject: Aluguel - Rua Professor Flavio Fazano n2? 403

Boa tarde!

Conforme conversamos por telefone, peco por gentileza que me confirme que estd de acordo em isentar a cobranga de multas e
juros do aluguel vencido em 10/03/2023 para pagamento segunda-feira dia 20/03/2023 referente ao imovel da Rua Professor
Flavio Fazano n°® 403.

Atenciosamente,

[ cobranca@juliocasas.com.br

@, (15) 2101-6161 () (15) 991804456
Wl clio Casas [ETSN Helena Santos i
R e Cobranca @ juliocazas.com,br

@ Rua Cledomira Paschaoal, 187
Jardim Paulistano - Sorocaba/SP
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