22/10/2021 13:45:59 Page | of |

bjm %}L,ubwz@ o S HOU
Ye5R6L £39 1+ (PixN

MJulio Casas INMOYSEN
Previsio Pagamentos em Geral
Identificador Taxa Descrigéo Vencimento Valor Total

| 234 756 MANUTENGAQ 27/10/2021 RR$869,00
Vencimento Cod. Imév. Logradouro Numero/Complemento  Evento Valor
27/10/2021 16288 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ 0500 CASA 32 RR$ 310,00
27/10/2021 27292 DEMERCINDO ALVES DA SILVA 0042 APTO2 RR$ 160,00
27/10/2021 08067 DOUTOR JOAO CEPELLOS MONTEIRO 0107 RR$ 399,00
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22/10/2021 13:37 E-mail de Julic Casas - Assunto; RE: Jofio Cepellos 107

Manutengio - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br>

Assunto: RE: Jodo Cepellos 107

1 mensagem

Juliane Casas <julianecasas@yahoo.com.br> 22 de outubro de 2021 07:52
Responder a: Juliane Casas <julianecasas@yahoo.com.br>

Para; jksa§@hot[n§il.com, Manutengéo - Julio Casas Iméveis <manutencac@juliocasas.com.br>, Julio Casas - Julio
Casas Iméveis <juliocasas@]uliocasas.com.br>, "josicasas@yahco.com.br” <josicasas@yahoo.com.br>

Bom dia de acordo
Enviado do Yahao Mail no Android

Em qui, 21 21e out 21e 2021 as 8:24, Joyce Casas
<jksas@hotmail.com> escreveu:

Bom dial

De acordo!
Att

Sent from Outlook

De: Manutencdo - Julic Casas Imdveis <manutencao@juliocasas.com.br>

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 09:22

Para: Julio Casas - Julio Casas Iméveis <juliocasas@juliocasas.com.br>; josicasas@yahoco.com.br
<josicasas@yahoo.com.br>; jksas@hotmail.com <jksas@hotmail.com>; julianecasas@yahoo.com.br
<julianecasas@yahoo.com.br>

Assunto: Jodo Cepellos 107

Bom dia Prezados, tudo bem?

O locatario do Imdvel localizado no enderego Rua Jodo Cepellos 107, entrou em contato conosco relatando a
seguinte situagdo.

A porta de entrada da casa ha um tempo atras foi arrombada e fol por este local que entraram e roubaram a
fiagéo elétrica do imével, O locatario tentou arrumar, perém a mesma ndo fecha mais, ou seja ndo tem mais
conserto.

Sera realmente necessario a troca da porta. Confiram abaixo um modelo de porta e valor da mesma.

Aguardo retorno para saber se aprovam o valor e a substituicdo da porta.

PORTA NOVA E VALOR.,
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PORTA SOCIAL
R$:359,00

PORTA SOCIAL 2.10x80
BRILHANTE
LINHA 25

i CONVERSAR COM A EMPRESA

Y ADICIONAR AC CARRINHO
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Qualquer duvida estou a disposigao.

Atenciosamente.

E-mail de Julio Casas - Assunto: RE: Joio Cepellos 107




22/10/2021 13:37 E-mail de Julio Casas - Joao Cepellos 107

Qualquer davida estou a disposicéo.

Atenciosamente.

Joyce Casas <jksas@hotmail.com> 21 de outubro de 2021 08:24
Para: Manutengao - Julio Casas Imdveis <manutencao@juliocasas.com.br>, Julio Casas - Julio Casas Iméveis
<juliocasas@juliocasas.com.br>, “josicasas@yahoo.com.br" <josicasas@yahoo.com.br>, “julianecasas@yahoo.com.br”
<julianecasas@yahoo.com.br>

Bom dia!
De acordo!
Att

Sent from Outlook

De: Manutengdo - Julio Casas Iméveis <manutencao@)juliocasas.com.br>

Enviado: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 09:22

Para: Julio Casas - Julio Casas Imdveis <juliocasas@)juliocasas.com.br>; josicasas@yahoo.com.br
<josicasas@yahoo.com.br>; jksas@hotmail.com <jksas@hotmail.com>; julianecasas@yahoo.com.br
<julianecasas@yahoo.com.br>

Assunto: Jodo Cepellos 107

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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22M0/2021 13:38 E-mail de Julio Casas - Assunto: Jo3a Cepellos 107

-
Gma ]i Manutengao - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br>

Assunto: Jodo Cepellos 107
2 mensagens

Joslane Casas <josicasas@yahco.com.br> 20 de outubro de 2021 10:13
Responder a: Josiane Casas <josicasas@yahoo.com.br>

_Patra: manutencao@juliocasas.com.br, Julio Casas - Julio Casas Iméveis <juliocasas@juliocasas.com.br>, jksas@hotmail.com,
julianecasas@yahoo.corm.br

Bom dial

De acordo com a troca da porta!

Obrigadal

Enviado do Yahoo Mail no Android

Em qua, 20 20e out 20e 2021 &s 9:24, Manutengao - Julio Casas Imdveis
<manutencao@juliocasas.com.br> escreveu:;

Bom dia Prezados, tudo bem?

O locatario do imével localizado no enderego Rua Jodo Cepsllos 107, entrou em contato conosco relatando a seguinte
situagio.

A porta de entrada da casa hd um tempo atras foi arrombada e foi por este local que entraram e roubaram a fiagéio elétrica
do imével. O locatério tentou arrumar, porém a mesma néo fecha mais, ou seja ndo tem mals conserto.

Seré realmente necessario a troca da porta. Confiram abaixo um modelo de porta e valor da mesma.

Aguardo retorno para saber se aprovam o valor e a substituigdo da porta.

PORTA NOVA E VALOR.
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PORTA ATUAL QUE NAQ FECHA.
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2211072021 13:38 E-mail de Julio Casas - Assunto: Jodo Cepellos 107

Qualquer divida estou a disposigao.

Atenciosamente.

Julio Casas - Julio Casas Imdveis <juliocasas@juliocasas.com.br>
Para: Jostane Casas <josicasas@yahoo.com.br>

Cc: Administrativo - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br>, Joyce Casas <jksas@hotmail.com>, Juliane Casas
<julianecasas@yahoo.com.br>

20 de outubro de 2021 10:26

de acordo também, bom diallll

~ Sender notified by Malltrack

[Taxto das mensagans anteriores oculto]




