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Gm&ﬂ Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

“»

Contrato de locagdo, Contrato de prestagio de servigos, vistoria inicial e titulo de
capitalizagao - Rua Francisco Paulo Braion, n° 208, Apartamento n° 82, 8° Pavimento,
Torre A, cabendo ao uso de 02 vagas de estacionamento coletivo, com vagas
determinadas como vagas 41 e 42, cobertos pela estrutura da Torre A, Residencial La

Vista, Jardim Guadalajara, Sorocaba/SP
1 mensagem

Lifian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imévels <juridico3@juliocasas.com.br> 22 de novembro de 2021 16:39
Para: cesarcx@gmail.com, anaportoie@gmail.com
Cc: Rose - Juridico <juridico@juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Imdveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>,
Francisco Ferreira - Julic Casas Iméveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Imdveis
<sandra.melo@juliocasas.com.br>
Prezados Sra. Ana Paula Porto Xavier e S César Candido Xavler, boa tardel
Espero que esteja tudo bem com os senhores.
Segue em anexo, 0 contrato de locagdo, vistoria iniclal e contrato de pm%f?gﬁo de servigos.
Em relacdo ao 12 aluguel a ser pago pelos LOCATARIOS sera calculado a partir do dia 22 de novembro de 2021 até o dia 09 de Janeiro de 2022, devendo ser
pago o aluguel no dia 10 de janeiro de 2022 o qual ser4 proporcional a 48{quarenta e oito) dias, além da taxa condamintal, parcela do IPTU e do Seguro Obrigatério
do imével, conforme dispde a Clausula Séllima deste instrumenta.

Aguardo retorno de confirmagéo de recebimento, por gentileza.

Agradecemos a conflanca depositada na imobilidria na locaglio e adminlistragéo do seu imavell

Atenclosamente,

Sender notified by
54 Mailtrack

6 anexos "

yrx| Contrato de locagdo ASSINADO POR TCDOS DOCUSING.pdf
670K

@ VISTORIA - laudo-776 Assinada por todos DocuSing.pdf
19914K

@ CPS REV2 Assinado por todos DocuSing.pdf
473K

-@ certificate Contrato de Jocagéo + vistoria inicial.pdf

181K

.@ certificate CPS + Autorizagéio + Procuragdo DocuSing.pdf
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G m&ii Liltan Suzuki (Juridico) - Jullo Casas Iméveis <juridicod@juliocasas.com.br>

Contrato de locagio, vistoria inicial e titulo de capitaliza¢do - Rua Francisco Paulo
Braion, n° 208, Apartamento n° 82, 8° Pavimento, Torre A, cabendo ao uso de 02 vagas de
estacionamento coletivo, com vagas determinadas como vagas 41 e 42, cobertos pela

estrutura da Torre A, Residencial La Vista, Jardim Guadalajara, Sorocaba/SP
1 mensagem

Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br> 22 de novembro de 2021 16:31
Para: mario.koreyasu@uol.com.br, yukikoreyasu49@gmail.com, lifliankoreyasu@gmail.com
Cc: Rose - Juridico <juridico@juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julic Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>,
Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis <francisco ferreira@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Imdveis
<gsandra.melo@juliocasas.com.br>

Prozados Sr. MARIO KOREYASU, Sra, YUKIKO KOREYASU, Sra. Lilllan, boa tardal

Espera que este]a tude bem com os senhores,

Segue o contrato de locagHo, vistoria inicial e titulo de capitalizagéic, documentos em anexo,

Aguardo retorno de confirmagdo de recebimento, por gentileza.

Agradecemaos por ter nos escolhido, desejamos que a senhora possa contar conasco @ que possamos ter uma longingua parcerial

Atenciosamente,

Sender notified by
L Maiijtrack

4 anexos

-E_:' Contrate de locagio ASSINADQ POR TODOS DOCUSING.pdf
670K

-@ VISTORIA - laudo-776 Assinada por todos DocuSing.pdf
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-@ Ficha_de_Cadastro_Garantia__M Assinado DocuSing.pdf
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22/11/2021 15:11 E-mail de Julio Casas - Fwd: R. Francisco Paule Braion, n® 208, Apto n° 82, Contrato de locagso - Titulo Cap. Mafre. REVZ, ...

2 .
Gma” Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>

Fwd: R. Francisco Paulo Braion, n° 208, Apto n° 82, Contrato de locagao - Titulo |
Cap. Mafre. REV2, VISTOR |

Sandra l\{le}o - Julio Casas Iméveis <sandra.melo@juliocasas.com.br> 22 de novembro de 2021 15:05
P_arg:.Jundrgo - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>, "Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis"
<juridico3@juliocasas.com.br>, Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>

--—----- Forwarded message ----——
De: mario.koreyasu <mario.koreyasu@uol.com.br>
Date: seg, 22 de nov de 2021 15:01

Subject: ENC: R. Francisco Paulo Braion, n° 208, Apto n°® 82, Contrato de locagao - Titulo Cap. Mafre. REV?2,
VISTOR

To: <dse@eumail.dacusign.net>, <lilliankoreyasu@gmail.com>, <sandra.melo@juliocasas.com.br>
Prezados senhores

Responsavel da Locagdo em Pauta.

Boa tarde.

Comunico & V.Sa. que autorizo a minha filha LILLIAN KOREYASU RIYIS, titular da cédula de identidade de Rg. n®
22.241.736-7 e CPF n® 185.339.718-00 a retirar as chaves do Apartamento 82 sito & Rua Fco. Paulo braion, 208.

Grato pela atengdo e retorno acusando o recehimento.
Atenciosamente.

Mario Koreyasu

De: "Juridico Julio Casas Imdveis via DocuSign" <dse@eumail.docusign.net>
Enviada; 2021/11/22 13:46:09

Para: maric.koreyasu@uol.com.br _
Assunto: R. Francisco Paulo Braion, n® 208, Apto n® 82, Contrato de locagao - Titulo Cap. Mafre. REV2, VISTOR

DocuSign

Juridico Jdlio Casas Imdveis enviou-lhe um documenio para rever e
assinar.
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REVER DOCUMENTOS

Juridico Jilio Casas Iméveis
juridico@juliocasas.com.br

**_EIA COM ATENGCAO***PARA ASSINAR DIGITALMENTE: NAOC SCANNEAR. NAO
IMPRIMIR. CLICAR NOS I[CONES EM AMARELO ENVIADOS NO EMAIL. A
ASSINATURA POSSUI UMA ORDEM. A PROXIMA PESSOA SOMENTE
CONSEGUIRA ASSINAR SE A PESSOA ANTERIOR FINALIZAR A ASSINATURA.

NZo partilhar este enderego de correio eletrénico
Esta mensagem de correio eletrdnico contém uma ligagio segura para a DocuSign. NEo partilhe esta
mensagem, ligacdo ou cédigo de acesso com outras pessoas.

Método de assinatura alternativo
Visite DocuSign.com, clique em "Acader a documentos” e introduza o cddigo de seguranca:
BA226CT7DT5604296A39F 1BAFEDS 108094

Acerca da DocuSign

Assine documentos eletronicamente em apenas alguns minutos. E seguro e judicialmente vinculativo.
Quer esteja no escritdrio, em casa oU em viagem, ou mesmo noutro local do globo, a DocuSign
fornece uma solugio fidedigna profissional para Digital Transaction Management™,

Tem alguma divida acerca do documento?
Se precisar de modificar o documente ou se tiver pergunias acerca dos detalhes no decumenio,
contacte o remetente ac enviar-lhe diretamente um email.

Deixar de receber esta mensagem de correio eletrénico
Denuncie esta mensagem de correio eletrénico ou saiba mais sobre Recusar-se a assinar e Gerir as
noiificagdes.

Se esta com problemas em assinar a documento, aceda a pagina de Ajuda relacionada com a
assinatura no nosso Centro de Assisténcla.

Transferir a aplicagdo DocuSign

Esta mensagem foi-the erviada por Juridico Jdlic Casas Imdveis, que estd a utilizar o Servigo de assinaturas eletrénicas DocuSign.
Se prefarir ndo recaber correio eletronico deste remetente, pode enviar o sy pedido ao remetente.

https://mail.gocgle.com/malliu/0/?ik=77bab5hc73&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A171715287 106207247 7&simpl=msg-f%3A171715... 22
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2211112021 10:56

Gestor De Locagdo Julio Casas Imédveis
hoje as 08:33

{18) WhatsApp

‘%‘3 mario.koreyasu@uol.com.br

ukikoreyasud43@gmail.com
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Gmaﬂ Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Solicitagio de ligagdo de gas - Rua Francisco Paulo Braion, n° 208, Apartamento n° 82, g°

Pavimento, Torre A, Residencial La Vista, Jardim Guadalajara, Sorocaba/SP
1 mensagem

Lilian Suzuki (Juridico) - Jullo Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br> 18 de novembro de 2021 09:05
Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>
Cc: Rose - Juridico <juridico@juliocasas.com.br>, Francisco Ferreira - Julio Casas Imdveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>,
Sandra Melo - Julio Casas Imdveis <sandra.melo@juliocasas.com.br>, mario koreyasu@ttol.com.br

Prezados, bom dlal

Solicito a instalagdo de gds, por favorn

A pessoa que ird acompanhar sera MARIO KOREYASU, que nos |& em copia, portador do RG n® 38.861.875-85SP/SP, inscrito no CPF/MF sob n®
057.445.208-72 e com telefone 15-981012434.

Aguardo retorno de cléncia, por gentileza.

Atenciosamente,

Sender notified by
W Mailtrack
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