04/01/2022 12:20 E-mall de Julio Casas - Fwd; Locagan Apartamento 72 - Impéria Residence

*
Gmali Cobranga - Julio Casas iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Fwd: Locagédo Apartamento 72 - Impéria Residence
1 mensagem

Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br> 4 de janeiro de 2022 12:19
Para: Cobranga <cobranca@juliocasas.cam.br>

psc

o

i

=-—----=- FOrwarded message ———

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>

Date: ter., 14 de dez. de 2021 as 11:35

Subject: Fwd: Locagic Apartamento 72 - Impéria Residence

To: Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>

psc

—--——— Forwarded message ———-—-

De: Sergio Nassar <severanassar@gmail.com>

Date: ter., 14 de dez. de 2021 as 11:00

Subject: Re: Locagdo Apartamento 72 - Impéria Residence —
To: Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@juliocasas.com.br>

Qk. Conceda o prazo. Obrigado.

Enviade do met iPhone

Em 13 de dez. de 2021, a{s} 14:48, Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado Dr. Sérgio Nassar, boa tardel
Sou Luiz Felipe, advogado aqui na Julio Casas Imdveis.

Recentemente, realizamas um processo de locagio no referido imdvel tendo como contrato assinado no dia 18 de novembro de
2021.

Ceorre que, o referido apartamento ndo tinha condigdes de habitagdo no referido imovel, visto que ndo havia gas no imével. De
| forma que, a imobilidria agiu rapidamente para solucionar, todavia, o problema da instalagdo era grave, o que foi necessario
‘ empreender esfargos da construtora e do condominio para solucionar a situagao.

Havia um problema da instalagdo no gas do condominio inteiro, o que gerou a agdo do condominio em revisar todas as
instalagGes de gds do condominio, além necessitar da certificagdo da empresa responsavel por fornecer o gés que todas as
| instalactes estavam seguras, e sd assim liberando o fornecimento do géas.

’ Nesse sentido, por ndo haver condigtes de habitagfio no imdvel, e a concluséo das obras do gés terem sido concluidas pelo
condominio apenas em 03/12/2021, a inquilina esta exigindo a caréncia deste petiodo (18/11/2021 a 03/12/2021). Podemos
conceder a caréncia pelo referido periado?




03/12/12021 15:11

E-mail de Julio Casas - Re: Gondominio - Imperia Residence

Cobranga - Julio Casas Imaéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Re: Condominio - Imperia Residence
1 mensagem

Agatha Lopes <cobranca.activo@gmail.com> 3d :
Para: cobranca@juliocasas.com.br ® dezembro do 2021 15:11

Boa tarde.

Unidade adimplente.

Anexo sequem os boletos de novembro e dezembro.
Confirme os dados do bolefo antes de efetuar o pagamento!

Posso te auxiliar em algo mais?

Atenciosamente,
Agatha Lopes i
Co%rangc: %:Ei!truvdg

9 Av. General Osdria, 547 - SorocabafSP
%, (15) 3233.7060 {5} {15) 3233.7060
01 ¥ &) oetivecondominlos.combr

@a&r@udﬂf&rﬂi&ﬁinn disponivel enx &r‘ Google Play & @App&?tmﬁ

Em sex., 3 de dez. de 2021 as 14:42, Supervisio e Assistencia <contato@activocondominios.com.br> escreveu:
l Segue para prosseguimenta.
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Atenciosamente,

Samaya Teles ctiVO

Supervisora administradora

@ Aven. General Osdrio, 547 - Trujille

&, (15) 3233.7060 (%) (15} 99137-2084
£ &% activocondominics.combr

AVISO LEGAL: Esse e-mail e quaisquer arquivos transmitidos comn ele s3o confidenciais e destinados exclusivamente para uso pelo
individuo ou pela entidade a quem est@o enderegados.

Se vocé recebeu este e-mall por engano, por favor avise-nos enviando uma resposlta @, em seguida, exclua este e-mail do seu sistema.

-—------- Forwarded message -——--

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Date: sex., 3 de dez. de 2021 as 12:29

Subject: Condominio - Imperia Residence

To: Contato <contato@activocondominios.com.br>

Prezados, bom dia!

1. Por favor informar se essa unidade possui débitos em aberto;

2. Enviar segunda via ou valores discriminados do condominio de vencimento em 10/11/2021, e se ja estiver
disponivel também enviar o boleto que vence em 10/12/2021;

3. Cadastrar o e-mail: consultas@juliocasas.com.br , para envic dos boletos de condominio a pariir do préximo més.
Imperia Residence - Apto. 72 7°* Andar

Proprietario: Casadourada Participagbes

Atenciosamente,
Helena Santos

Prezados locatarios,

ATENGAO!

0O nao recebimento_dos boletos nio isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone:
15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br & de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor néo enviar e-mails para
este endereco eletrdnico.

2 anexos

5 10.11.pdf
308K

-@ 10.12.pdf
244K

https://mail.google.com/mall/u/0/?ik=758f4cc734 &view=pi&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8977102288226302800%7Cmsg-f%3A17181494... 2/2
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THT1HLULT UYLy E-mail ge Jullo L.asas - Localana conralo as 0cagao e VISona iniciat - Kua rrancisco aeg wueroz, n- Lsu, apanamenlio /74, ...

Gma” Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Locataria contrato de locag&o e vistoria inicial - Rua Francisco de Queirdz, n° 236, apartamento 72,
7° andar, garagem n°® 18 e 20, Condominio Imperia Residence, Quadra B, lotes 9/10/11, Vila

Independéncia, Sorocaba/SP
1 mensagem

Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliccasas.com.br> 19 de novembro de 2021 09:28
Para: Aleksandra Batista Da Silva <aleksandra silva@gerenciabild.com.br>
Ce: Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com br>, Rose - Jurldico <juridico@Juliocasas.com.br>, Francisco Ferralra -
Julio Casas Iméveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Iméveis <sandra.melo@]uliocasas.com.br>

Prezada Sra, Aleksandva, bom diai

Espeto que este]a tudo bem com vecé.

Segue os documentos em anexo. Informe que a via do locatario impresso e o CD da vistoria j& encontram - se na recepgdo da imobilidria para retirada.

Agradecamas por ter nos escalhldo, desajamos qua a senhora possa contar conosco @ quae possamos ter uma longinqua parcarial

Aguarda retorno da confirmagao da ressbimenta, por gentileza,

Atenciosaments,

- Forwarded message —---

De: Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Date: qui., 18 de nov. de 2021 4s 17:43

Subject: Re: Solicitagiio de acesso e agendamento de mudanga - Rua Francisco de Queliréz, n® 236, apartamento 72, 7° andar, garagem n® 18 e
20, Condominio Imperia Residence, Quadra B, lotes 9/10/11, Vila Independéncia, Sorocabal/SP

To: contato3 activo <contato3@activocondominios.com.br> .

Cc: Agatha Lopes <cobranca.activo@gmail.com>, Rose - Juridico <juridico@]uliocasas.com.br>, Francisco Ferreira - Julio Casas Imdveis
<francisco.ferraira@juliocasas.com br>, Sandra Melo - Julio Casas Imdvels <sandra.melo@juliccasas.com.br>, Gestor Adm - Julic Casas Imdvels
<gastoraadministrativo@]uliocasas.com.br>, Aleksandra Batista Da Silva <aleksandra silva@gerenciabild.com.br>

No aguardo da confirmagdo, por gentileza,

Atenclosamente,

Sender notified by
"o Mailtrack

Em qul., 18 de nov. de 2021 as 10:57, Lilian Suzuki (Jurfdico) - Julio Casas Imaveis <Juridico3@juliocasas.com br> escreveu:
Prezada Jéssica, bom dia!

Solicito o acesso ao imdvel, © envio da ficha cadastral e o agendamento da mudanca diretamente com a locatdria ALEKSANDRA BATISTA DA SILVA, brasileira,
divorsiada, gerenta de vendas, portadora do RG n° 29.318,130-6SSPISP, inscrita no CPF/MF sob n® 267.551.048-33, residents o domiciliada na Rua Lucia de Almeida, n® 148, Licia de
Almelda, Sorocaba/SP, CEP 18017-230, telefone 15-898590675, que nos & em cdpia, por favor.

Aguardo retorno de cléncia, por gentlleza.

Atencinsamente,
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THINLUL) Udie E-mail ae JUIo L.asas - Locatara conrato ae 10cagao € visiona imicial - xua rrancisco ae WULIrez, N~ £sb, apanamento /<, ...

Em qui., 4 de nov. de 2021 &s 16:46, contato3 activo <contato3@activocondominios.com.br> escraveu:
Boa Tarde a todos!

Segue as normas do condominio para conhecimento.

Antes da mudanga € necessério ser feito o cadastro com adm:nlslradora para podermos agendar a mudanga com o condominio.

{ B Regulamento Interno - Imperia Resldence - Versa...

L s s cam e SPOSNURR |

Ajudo em algo mais?

Atenciosamente,

Jéssica Camargo

Administrative

G Av. General Osdrio, 547 - Soroenba/SP
4 (15) 32337060 (T} (15) 3235.7060
# 6B actvezondominios.combr

EF dovo do Condiming duponiwioms B GoogePlay & g AppStore

Em qui., 4 de nov. de 2021 4s 07:58, Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br> escraveu:
Prezada Jéssica, bom dial

A vistoria inicial estd agendada e o contrato estd sendo redlgido.

0 Intulto da solicitagio de forma antecipada do regimento interno de condominio é justamente que os locatdrlos ndo aleguem desconhecimenta dos termos do
regimento ou Inércla no envio do documenta, sefa pela imobllldria, seja pela administradora, culminando com atos infracionarios € consequentemente com a
aplicagiio de multa em face do praoprietério,

Para esclarecimento, logo que o contrato de locago é assinado, a entrega das chaves & reallzada e o locatdrlo exige a mudanga de forma imediata.

Alguns proprietdrios tém soffido a incidéncia de multa em face das InfragBes das locatdrios, que alegam desconhecimento efou que ndo tiveram tempo em ler
o regimento, tendo em vista que o documento fol enviado apés a assinatura do contrato de locacdo e entrega das chaves.

Assim, para evitarmos transtorno solicito o regimento interno de forma anteclpada, por favor,

Aguardo retorno de ciéncia, por gentlleza,

Atenciosamente,

Sender notified by
v Mailtrack

Em qua,, 3 da nov. de 2021 4s 17:36, contato3 activo <contato3@activocendominios.com.br> escreveu:
Boa Tarde Lilian, tudo bem?
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THTILLL) ULy E-man e JUIC Lasas - Localara conrarc ae 10cagao e visiona Inicial - Kua Francisco ae WUelrozZ, N~ £50, apanamento /4, ...

Para que possamos enviar os documentos é necessario encaminhar para nos o contrato de locagéo,,
também enviar e-mails dos moradores e telefone para contato, para que possa ser feito o cadastro.

Assim feito j4 enviamos todos os documentos para o conhecimento.

E necessario primelro o cadastro com nés da administrag@c e encaminhamos para o condominio e agendamoes a data solicitada para a
mudanga.

Ajudo em algo mais?

Atenciosamente,

Jéssica Camargo
Administrative

2 Av. Generol Citrin, 547 - SorocubalSP
4. (15) 2337080 {5 {15} 3933.7060
(B £ 4% cetvocondemmics.comisr

Em qua., 3 de nov. de 2021 as 16:45, Lilian Suzuki (Jurfdice) - Julio Casas Imdvels <juridico3@juliocasas.cam.br> escreveu:
Prezada Agatha,

Muito obrigada pelas informagdes e proatividade!

Atenciosamente,
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Sender notified by
v Mailtrack

Em qua., 3 de nov. de 2021 as 16:04, Agatha Lopes <cobranca.activo@gmail.com> escreveu:
Boa tarde.

Unidade adimplente:
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bR IAVDCENAGITYEDE CORLET BM ST 1I2021 16,0142
WOD3A Imperia Residence

inadimplentes
Valores atuglizades atd (3/14/2021; Statua Jundico: Todos

(0,00%) 0,00 2,00

Para documentacSo do condominio e InfarmacBes sobre mudanga e atualizagdo cadastral, a Jéssica, que nos [ em cdpia, fard o
envio.

Posso te auxiliar em algo mais?

Atenciosamente,

A%aiha Lopes
Co

ranga

G Av. General Osério, 547 - SorpcabalSP
3, 05 3733-7060 {5 (15} 333.7040
£ ociocendominios Gomir

@chdntmd&dm dispontrel énx: &‘Googﬁeplay & “Apgsmre

Em qua., 3 de nov. de 2021 as 15:07, Lilian Suzuki (Jurfdico) - Julio Casas Imdévels <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezada Isabela, boa tarde!

Espero que esteja tudo bem com vocé!

Estamos em processo de locagdio e gostariamos de saber se consta débitos condominiais. Ademals, se puder, solicito o Regimento Interno & fim de
direcionar de forma antecipada ao locatario para que néio gere Infragdo condominial ao realizar a mudanga, por favor.

Aguardo retorno de cléncla, por gentlleza.

Atenclosamente,

VC1S
SRR

Sender notified by
v Mailtrack

<4

Sender notified by
Mailtrack

\

Sender notified by
Mailtrack

2 anexos

= CONTRATO DE LOCAGAO ASSINADO POR TOD.pdf

2433K

) VISTORIA - laudo-773.pdf
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L )
Gma" Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imévels <juridico3@juliocasas.com.br>

Contrato de prestagiio de servigos, contrato de locagao e vistoria inicial - Rua Professora
Francisca de Queir6z, n° 236, apartamento 72, 7° andar, incluso as vagas cobertas de
garagem sob n°s 18 e 20 no estacionamento coletivo do condominio, Condominio
Imperia Residence, Quadra B, lotes 9/10/11, Vila Independéncia, Sorocaba/SP, CEP 18040-
325

1 mensagem

Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imévels <juridico3@juliocasas.com.br> 19 de navembro de 2021 09:19
Para: CECILIA@centromedicosorocaba.com.br
Cc: Rose - Juridico <juridico@]uliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Imdveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>,
Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis <francisco.ferreira@juliocasas.com.br>, Sandra Melo - Julio Casas Iméveis
<sandra.melo@juliocasas.com.br>
Prezado Sr. Sérgio Roberto Nassar, boa tardel
Espero que esteja tudo bem com o senhor.
Segue em anexo, o contrato de locag3o, vistoria inicial e contrato de prestagdo de servigos.
Em relagdo ac 19 aluguel a ser pago pela LOCATARIA sera calculado a partir do dia 18 de hovembro de 2021 até o dia 09 de dezembro de 2021, devendo ser
pagn o aluguel no dia 10 de dezembro de 2021 o qual seré proparcional a 21(vinte e um) dias, além da taxa condomintal, parcela do IPTU e do Seguro Qbrigatério do
Imével, conforme dispie a Clausula Sétima deste instrumento,

Aguardo retorne de confirmag2o de recebimento, por gentlleza,

Agradecemos a confianga depositada na imobilidria na locagdo e administracdo do sau Imovell

Atenciosamente,

N7 Sender notified by

Mailtrack
3 anexos
n@ CONTRATO DE LOCAGAO ASSINADO POR TOD.pdf
2433K
e@ CPS ASSINADO POR TODOS.pdf
2433K
-@ VISTORIA - laudo-773.pdf
19007K
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TLITHARL 12391 E-mall ae Jung 1-asas - RE: DolCiagag ge verinicagao ge exIsienca ae rornecimento 2e gas e ae aenitos - Kua FIomessora r...

Gmali Lillan Suzuki {(Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

RE: Solicitagao de verificagdo de existéncia de fornecimento de gas e de débitos - Rua
Professora Francisca de Queiréz, n° 236, apartamento 72, 7° andar, Condominio Imperia
Residence, Quadra B, lotes 9/10/11, Vila Independéncia, Sorocaba/SP

1 mensagem

Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> 4 de novembro de 2021 14:10
Para: "Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis" <juridico3@juliocasas.com.br>

Imobiliaria Julio, Boa tarde.

Verificamos que néo ha instalagao de gas para o enderego informado.
Seu nimero de protocolo de Atendimento é: 3511617

Atenciesamente,

5 NATURGY

Projeto Parceria Imobiliaria - PPI

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso cam o meio amblente.

De: Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Enviado: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 08:51

Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>

Cc: Rose - Juridico <juridico@juliocasas.com.br>; Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis <francisco.ferreira@
juliocasas.com.br>; Sandra Melo - Julio Casas Iméveis <sandra.melo@juliocasas.com.br>

Assunto: Solicitacdo de verificacdo de existéncia de fornecimento de gés e de débitos - Rua Professora Francisca de
Queirdz, n° 236, apartamento 72, 7° andar, Condominio Imperia Residence, Quadra B, lotes 9/10/11, Vila Independéncia,
Sorocaba/SP

CIBERSEGURIDAD NATURGY - Este es un CORREQ EXTERNO: Verifique remitente antas de abrir adjuntos o acceder a links
Prezados, bom diat

Espero que esteja tudo bem com vocés]

Solicito a verificagio em relaggo & exisiéncia de fornecimento e pendéncias no pagamento, por favor.

O proprietario & a : CASADOURADA PARTICIPAGOES LTDA, pessoa juridica de direite privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.982,196/0001-18, localizada 4 Rua
Riachuelo, n® 460, Sala 1003, Jardim Vergueiro, Sorocaba-SP, CEP 18035-330, neste ato repraseniada por seus sdcios administradores SERGIO ROBERTO NASSAR,
brasileire, médico, portador do RG n® 3686401SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n® 555.800,688-91, casado sob o regime de comunhéo universal de bens, na vigéncia da
Lel n® 6,575/77 com VERA LUCIA GAMBACORTA NASSAR, brasileira, professora, portadara do RG n® 4124670SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n® 046.757.268-29,
ambos residentes e domiciliados na Avenida Doutor Afonso Vergueire, n® 1,870, apartamento 151, Centro, Sorocaba, CEP 18035-370

Aguardo retomno, por gentileza.

Atenclosamente,
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