
Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

RE: Transferência de Titularidade

1 mensagem

Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> 28 de janeiro de 2022 16:06
Para: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Imobiliária
JULIO, Boa Tarde
Informamos
a finalização de sua demanda com as seguintes providências:
Transferência
realizada no dia 28/01 para o titular MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA .
Novo
número de cliente 133220-4.
Não
constam faturas pendentes para a cliente 130227- 2 GLAUCIA FERNANDA PEREIRA GOMES DA
SILVA.
Seu
número de protocolo de Atendimento é: 3685445

Atenciosamente,

NATURGY
 
Projeto Parceria Imobiliária – PPI
 
 
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 11:38

Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>

Assunto: Re: Transferência de Titularidade
 
Edifício Madri
Bloco A
Apto. 124

Atenciosamente,

Prezados locatários,


ATENÇÃO!


O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.


Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.


O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possui caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
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Em sex., 28 de jan. de 2022 às 11:33, Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> escreveu:

Boa Tarde
Qual bloco?


Atenciosamente,



NATURGY
 
Projeto Parceria Imobiliária – PPI
 
 
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.



De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Enviado: sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 10:54

Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>; SAC - GNSPS <sacgnsps@naturgy.com>; Canal Imobiliaria
<canal.imobiliaria@naturgy.com>

Assunto: Transferência de Titularidade
 

CIBERSEGURIDAD NATURGY - Este es un
CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links

Prezados, bom dia!

 

1. Por favor realizar a alteração de titularidade para o nome do atual inquilino;

2. Informar se há débitos em aberto e, enviar faturas vencidas;

3. Enviar a próxima fatura a vencer se já estiver disponível.

  

N° de cliente 43702-0.

 

Em anexo o formulário.







Atenciosamente,





Prezados locatários,



ATENÇÃO!



O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.



Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.



O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possui caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
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