Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

M Gmai

RE: Transferéncia de Titularidade
1 mensagem

Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com> 3 de fevereiro de 2022 13:02
Para: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Imobiliaria JULIO, Boa Tarde

Informamos a finalizagdo de sua demanda com as seguintes providéncias:
Transferéncia realizada no dia 03/02 para o titular MAYARA MORGANTE DE LENA.
Novo numero de cliente 133417-6.

Seu numero de protocolo de Atendimento é: 3687481

Atenciosamente,
|# NATURGY

Projeto Parceria Imobiliaria — PPI
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>

Enviado: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 10:48

Para: Cobranca - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Assunto: RE: Transferéncia de Titularidade

Imobiliaria JULIO, Bom Dia

Informamos que o lote deste cliente esta em processo de faturamento, ou seja, em processo de emissao
de fatura.

A fatura sera emitida dia 03/02. Somente apos esta data conseguimos realizar a alteragdo no cadastro.
Portanto, o atendimento sera concluido posteriormente e, assim que for concluido, Ihe informaremos os
dados do novo contrato.

Seu numero de protocolo de Atendimento é: 3687481

Atenciosamente,
|# ,NATURGY

Projeto Parceria Imobiliaria — PPI
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 10:30

Para: Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>

Cc: SAC - GNSPS <sacgnsps@naturgy.com>; Canal Imobiliaria <canal.imobiliaria@naturgy.com>
Assunto: Transferéncia de Titularidade

CIBERSEGURIDAD NATURGY - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links

Prezados, bom dia!
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1. Por favor realizar a alteracao de titularidade para o nome do atual inquilino;

2. Informar se ha débitos em aberto e,enviar faturas vencidas;

3. Enviar a proxima fatura a vencer se ja estiver disponivel.

N° de cliente 0131910-2.

Em anexo o formulario.

Atenciosamente,
Helena Santos
Cobranco
cobranca@iuliccasa.combr B Julio Casas IINSuS N
[15) 9 9180.4456 Cuidande bem deo seu bem

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nio recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Rua Cladomira Paschaal, 187
Jd Paulistano - Sorccaba /5P
(15) 2101.461461
juliccasos.com.br

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-

6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br &€ de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor nao enviar e-mails para este

endereco eletrdnico.
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