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Isengdo de Multa - Contrato 1540 Ref. 12/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 13 de janeiro de 2022 11:29
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena Santos

Cobran
e Rua Clodomire Paschoal, 187

cebranca@juliccasas.com.br .Jl:]_lio Casas Jd Paulistano - Serocaba /SP

(15) 9 9180.4454 : 15) 2101.6181
Cuidando bem do seu bem RV ea st St br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br & de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletronico.
---------- Forwarded message ---------

De: bijoux presentes lili <lili.128@hotmail.com>

Date: ter., 11 de jan. de 2022 as 15:44

Subject: Re: Aluguel - Rua Nogueira Martins n® 104 Saléo 01
To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Aline Ng <aline.ngfey@gmail.com>

Ola boa tarde, ok estou de acordo

$XEY Outlook for iOS

&1 A : Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

KiERIE): Tuesday, January 11, 2022 2:40:42 PM

I2{% A : bijoux presentes lili <lili.128@hotmail.com>; Aline Ng <aline.ngfey@gmail.com>
ZEEH: Aluguel - Rua Nogueira Martins n2 104 Saldo 01

Prezados, boa tarde!
O locatario do imével da Rua Nogueira Martins n® 104 Saldo 01, entrou em contato referente ao aluguel vencido ontem dia 10/01/2022.

Houve reajuste do aluguel e o locatario ndo estava contando com o reajuste, devido a isso esta pedindo isen¢do de multas e juros desse aluguel para
pagamento amanha dia 12/01/2022.

Sendo assim, gostaria de saber se autoriza?

Atenciosamente,

Helena Santos

Cobran
e Rua Clodomire Paschoal, 187

cebranca@juliccasas.com.br .Jl:]_lio Casas Jd Paulistano - Serocaba (SP

(15) 9 9180.4454 : 15) 2101.6181
Cuidando bem do seu bem RTGea st ote.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.
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Em caso de nao recebimento do boleto é necesséario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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