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E-mail de Julio Casas - ENC: Documentos para avaliagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Juridico - Julio Casas Imoveis <juridico@juliccasas.com.br>

ENC: Documentos para avaliagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega
1 mensagem i

e e

Renata - Gat Iméveis <renata@gatimoveis.com.br> == 15 de dezembro de 2021 12:29
Para: juridico@juliocasas.com.br, juridico3@juliocasas.com.br

De: Renata - Gat Imdveis [mailto:renaiaiigatimoveis.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 12:27
Para: 'gerencia. gatimovels@@gmail.comt' <gerencia.gatimovel mail.com>

Assunto: RES: Documentos para avaliagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Boa Tarde a todos !

anexo IR do fiador , com apontamento de mais duas propriedades onde gle L
e - I, ]
!
Aguardo ura posigdo, o mais breve possivel { estou sendo cobrada pelos interess } /
/‘

574031413

ncia.gatimoveisggmail.com [maiito:gerencia.gatimoveis@gmail.com)

Enviada em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 13:27

Para: 'Juridico - Julio Casas Imdveis' <iuridico@juliocasas.com.br>

Cc: 'Renata - Gat Imdveis' <renatadigatimoveis.com.br>; 'Clara Juridico3' <juridico3@julocasas.
Assunto: RES: Documentos para avaliagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Uty b ey g e o E
LHE DOE tarde:

asamente,
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De: Juridico - Julio Casas Imadveis [in
Enwada em: sexta feira, 10 de dezembro de 2021 12 13
Para: ge }
Cc: Renata Gat Imovels Clara Jur|d|c03

Assunto: Re: Documentos para avaliagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Bom dia,
Obrigado!

Nao havendo possibilidade, nos informem para pensarmos uma solugéao.

Att,

Luiz Felipe
‘ Juridico
furidico@ivioomes.com. be IJ ulio Casas Imovels

S Pootistne - &
(5 2100 £141

ok sy com b

50,007 escreveu: <

Ja envigmos ao cliente estarmos no dEL Jardo do complemento ¢ ecumentacdo.

Atenrciossmente,

Monica Silva
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Enwada em: terga feira, 7 de dezembro de 2021 10.16
Para: Renata - Gat Iméveis

Assunto. Re: Documentos para avallagao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Luciana Nobrega
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Prezada, bom dia!

Recebido os documentos.

Diante disso, em analise ainda faltam os documentos do imavel: 01 conta de agua, 01 conta de luz, 01 conta de gas (caso tenha), a
matricula do imovel e bem como o seu IPTU.

Ademais aqui requisitamos, que os fiadores em locagcdes ndo residenciais apresentem dois imdveis para garantia em razao de
entendimento do STF.

Por gentileza, providenciar os documentos para que possamos continuar.

No mais, referente a honorarios vocés acham que seriam possivel pactuar com o cliente que o primeiro aluguel seja pago ja no
primeiro més? Assim ja realizamos o repasse para vocés referente ao primeiro aluguel e colocamaos nos proximos meses a caréncia

conforme combinado.

Att,

Luiz Felipe
—— jUﬂdVCO . » - ’ " Row Clodomirs Poschont, 187
juridico@ivk sem.lbr B Julio Casas it ] 3 Pouliston - Seroiaba /5
‘ P Lo ; . e {18 2101.6161
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Em seg., 6 de dez. de 2021 as 14:31, Renata - Gat Imdveis <renataflgatimoveis.com. > escreveu:

Bea tarde, & todos |

Adocacdo serd comercial { consultorio odaontoldgico).

Abaixo as modificagSes :
G imdvel se encontra com algumas necessidades estruturais necessarias conforme protocolo

da vigildncia sanitdria de Sorocaba.

Abaixo segue adequagtes;
- substituicao do piso da escada.
v -individualizaciio dos comodos (guartos e cozinha).

-instalacdo de encanamentos de dgua e esgoto nas salas cinicas (quartos).

m———

s noterming dalog

- instalacdo de ar condicionado nas salas clinicas. { os aparethas serdo retirados i
! -instatacdo de portdo automdtico na porta social (escada).
;- rovitalivacBo do banhelro e cozinha {lougas e revestimentas).

- adeguacdo da tensdo 220V em tomadas.
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Renata Silveira de Albuquerque Martins.

15974031413

De: Juridico - Julio Casas Iméveis [mailto:juridico@juliocasas.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 12:13

Para: gerencia.gatimoveis@gmail.com

Cc: renata@gatimoveis.com.br

Assunto: Re: Documentos para avaliacao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

No mais, aproveito para questionar se a locagéo sera residencial ou ndo residencial.

Além disso, por gentileza, descrever quais serdo as adaptagbes que serdo realizadas no imével para deixar desde ja autorizada
pelos locadores.

Desde ja agradeco,

R g
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Em seg., 6 de dez. de 2021 as 12:11, <gerencia.gatimoveis@gmail.com> escreveu:

Ola bom dial

Segue a ficha de cadastro.

Atenciosamente,

Monica Silva

Gerente (omercial
e G - A = l = Ter. 15 3414.1800
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De: Juridico - Julio Casas Imdveis [mailto:juridico@juliocasas.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 11:56

Para: gerencia.gatimoveis@gmail.com

Cc: renata@gatimoveis.com.br

Assunto: Re: Documentos para avaliacao do imovel na Avenida Barao de Tatui - Luciana Nobrega

Prezadas, bom dia!
Recebido!

No mais, gostaria de saber se Sérgio e Adriana serdo os locatarios do referido contrato.
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Sendo estes, os Locatarios, qual a forma de garantia que sera estabelecida?

Att,

Luiz Felipe
Jurfdico
juridice @uliossen om.br B Julio Casas ifigag

Ron Clodomirg Pascnoal, 187

I Padbsvosin - Sorocoba SS9
RIS ATE ALY

rebigsnsan cpnnie

Em seq., 6 de dez. de 2021 as 11:39, <gerencia gatimaove

Lail.coin> escreveu:

ocumentos em anaxo para avahagdo. conforme contsie telefdrino,

J Valor de locagdo 1.2

H P

Prazo 30 meses

Isencac apos 18 meses
-
Carénoia - 03 meses do valor de locacdo { para adeguacso oo imove!

2ndo que a parte da 5ra. Luciana Nobrega sera paga de forma integral pelo o

Valor de intermediacin 100% do pnimeiro aluguel para a GAT

Para quaiguer duvida 2 disposicdo.

Monica Silva
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