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Lilian Suzuki {Juridico) - Julic Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Re: Eados faltantes - Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, n° 1370, Gleba A1B3,
Regido Norte, Sorocaba, CEP 18013-280

1 mensagem

Roseli Brisola - Julio Casas Iméveis <roseli.brisola@juliocasas.com.br>

i ; 7S } 13 de outubro de 2021 13:29
Para: "Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis” <juridico3@juliocasas.com.br>

Em qua., 13 de out. de 2021 as 13:02, Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridice3@jutiocasas.com.br> escreveu:
Prezado Francisco, boa tarde!

A CPS,_procuragéo € autorizagdo estdo parciaimente prontas, pois a ficha de locagéo esta incompleta. Segue os
dados faltantes que deverdo ser inseridos na prépria ficha. Vejamos:

1. A caréncia de 02 meses seré concedida em razao de reformas que serdo realizadas pela locataria. Quais sdo
! estas reformas? Detalhar. ( sera feito toda a muntengdo necessaria no imovel, este se encontra com

paredes quebradas,sem luz,sem agua tud i bado...unica reforma que ndo sera do locatario sera no

caso estrutural telhados e alicerce). ‘

1. Qual a % da administracdo?

1. (pediu que seja conversado com o julio pg sempre foi 6% e ele quer que continue sen3o tira 0os imoveis da
imobiliaria). e ainda falou se eu estava louca se for 10%.

esclareci que eu nunca tinha feito locacéo de um imovel dele e pedia desculpas pois eu ndo sabia ao certo sobre a taxa
administrativa que era trabalhada para ele, ele pediu para sermos um administrativo mais eficiente em relagao a informacées dos
cliente proprietarios. e que ja falou isso para o Julio.

1. A % da administragdo incidird a partir de qual vencimento?(como os demais contrato que trabalhamos para
ele)

1. Quais os dados bancérios da proprietdria? (o mesmo de sempre como ele disse para mim,ate destacou a
falta de informgdo do nosso sistema pq tudo que é dele e a forma que trabalhamos ja é de praxe para com
ele)

1. Favor inserir na ficha que o seguro incéndio ser3 feito por conta da locatéria. (ok)
2. Favor inserir a assinatura do corretor e gestor na ficha. (ak)

~ Aguardo retorno, por gentileza.
- Atenciosamente,

obs eu ja tinha passado ao Francisco que teria que ser feito tudo da forma que sempre foi feito os outros contratos....neste caso
eu sempre pedia Marianae  confesso entendi que o Francisco pediria a ela que informasse ac certo como & o trabalho da
imobiliaria com ele.

- MRJulio Casas IR
Cuidonoo bem. :




------ Forwarded message ———-
De: Roseli Brisola - Julio Casas Iméveis <roseli.brisola@juliocasas.com.br>

| Date: sex., 1 de out. de 2021 as 16:48

Subject: locaggo Av Carlos Reinaldo Mendes 1370
To: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>, Lilian Suzuki (Juridico) - Julio Casas Iméveis
<juridico2@juliocasas.com.br>, Francisco Ferreira - Julio Casas Iméveis_<francisco.ferreira@juliocasas.com.br>

segue os documentos faltantes....

[16:29, 01/10/2021] Roseli Eu: locagéo Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1370
Documentagao do proprietério - sera verificado intenamente
Documentagéo inquilino

certidao de casamento - impress2o esta cortada.

imposto de renda da empresa

rg/cpf ou cnh da socia - Cristiane

comprovante de enderego

cotac&o segurd raiofincendio (ele irdo fazer a transferencia do seguro )
o)
Sl




