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M Gma || Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Aluguel - Rua Arlindo Baddini n°® 252

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 2 de julho de 2022 11:1€
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena Santos
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---------- Forwarded message -------—-

De: Bruna Ferreira Vieira <bf.v.rs.v@gmail.com>

Date: sab., 2 de jul. de 2022 as 11:13

Subject: Re: Aluguel - Rua Arlindo Baddini n° 252

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Realmente foi pago com juros fui la pra pegar o comprovante ai que ele viu que pagou com juros pq e minha irmé que paga as contas
pra ele e ndo vou tbm que era o boleto errado

Em sab, 2 de jul de 2022 10:02, Bruna Ferreira Vieira <bf.v.rs.v@gmail.com> escreveu:
Bom dia perguntei pra ele e ele pagou errado mesmo... se confundiu na data mais disse que o valor que pagou ndo tem juros e o
valor do aluguel mesmo pq ele sempre paga adiantado...
Que se possivel jogar pro desse mes....
Obrigada

Em sab, 2 de jul de 2022 08:45, Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Bom dia!

Identificamos na data de ontem dia 01/07/2022 um pagamento de aluguel em seu nome, porém o pagamento realizado foi
referente ao aluguel vencido em 10/06/2022 no valor de R$1.305,42 acrescido de multas e juros, porém essa aluguel foi pago em

02/06/2022.

Gostaria de confirmar se realmente fizeram esse pagamento novamente?

Caso positivo, podemos baixar o aluguel de vencimento 10/07/2022 e estornar as multas e juros no préximo aluguel.
Peco por gentileza que envie o comprovante de pagamento para que possamos fazer a baixa do outro boleto.

Atenciosamente,

Helena Santos
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