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Re: Percentual Gestor Locacao Julho/22
1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 13 de setembro de
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>
Cc: Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@)juliocasas.com.br>

Renata

Conversei com a Mariana, e a diferenga paga menor para o Francisco sera descontada em outro Contrato.

Pago menor: Contrato 1625 (Rua Angelo Filipini, n® 1 - Dois Corregos - Piracicaba/SP)
Foi pago R$108,00 e o correto era R$168,00.

A diferenga de R$60,00 sera paga e descontada junto com os honorarios do Contrato 1638.

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬂbl‘ﬂﬂsﬂ Zo ~ - Rua Cledomiro Pascheoal, 187
cbranca@|ulicsasas.cam.br .JU.IIO Casas it Jd Paulistane - Sorocaba /5P
{13) 7 91804456 Cuidando bem do seu bem Nli2 sl 61

juliocasas.com.br

Em qui., 8 de set. de 2022 as 08:31, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@)juliocasas.com.br> escreveu:
Mari e Helena

Como ficou aquela diferenga do mes de Julho/22 ref a comiss&o do Francisco ?
Quem vai pagar ?

-
Renata Passaro
Rua Clodomire Paschoal, 187

Financeiro Ju]io Casas Iln{:)v(ﬁi =] Jd Paulistane - Serocaba /SP
financeire@juliccasas.com.br .C sidandolpas do eu :é'}-}{“'" (15) 2101.6161
juliccasas. com. br

Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

2022 17:55

Em qua., 10 de ago. de 2022 as 17:19, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br> escreveu:

Helena

Segue novo percentual do gestor de locagao ref Julho/22, pois hoje foi incluido mais iméveis locados em Julho/22, alterando dessa forma o

percentual do Gestor para 2,80%

Segue nova planilha

VALOR DE
ENDERECO DO IMOVEL ALUGUEL HONORARIOS
JULHO

Rua Capitdo Grandino, n2 68 - Jardim Paulistano - Sorocaba/SP RS 7.000,00| RS 7.000,00|
Rua Claudio Pinto Nascimento, n2 219 - Parque Morumbi - Votorantim/SP RS 3.000,00[ RS 3.000,00
Rua Angelo Filipini, n® 1 - Dois Corregos - Piracicaba/SP RS 20.000,00| RS 6.000,00
Rua Santa Maria, n2 231 - Apto 2 - Bloco 3 RS 1.100,00 RS 1.100,00
Rua Sergio Lamarca, n2 240 - Apto 154 - Bloco 1 RS 1.300,00 RS 1.300,00
Avenida Iporanga, n2 205 - Eden RS 15.000,00| RS 15.000,00

RS 47.400,00| RS 33.400,00

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5e037{6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2058507046141920652%7Cmsg-f%3A17438896...  1/2
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Renata Passaro

Financeiro B Julio Casas Iitast

financeiro@juliocasas.com.br Cuidande bem do

---------- Forwarded message ---------

S5eu

De: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Date: qui., 28 de jul. de 2022 as 17:38
Subject: Percentual Gestor Locagéo Julho/22
To: Helena Santos <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena, boa tarde

Rua Clodamiro Paschoal, 187
Jd Paulistano - Sorecaba /5P

(15) 2101.6181
uliocasas.com.br

O percentual para calculo de comissao do gestor Francisco Ferreira é de 1,80%, referente as loca¢des fechadas em Julho/2022.

VALOR DE
ENDERECO DO IMOVEL ALUGUEL HONORARIOS
JULHO
Rua Capitdo Grandino, n2 68 - Jardim Paulistano - Sorocaba/SP RS 7.000,00| RS 7.000,00!
Rua Claudio Pinto Nascimento, n2 219 - Parque Morumbi - Votorantim/SP RS 3.000,00[ RS 3.000,00
Rua Angelo Filipini, n2 1 - Dois Corregos - Piracicaba/SP RS 20.000,00( RS 6.000,00]
RS 30.000,00| RS 16.000,00

Qualquer duvida, estou a disposigao
Att

Renata Passaro

Financeiro B Julio Casas iuSt

financeira@juliscasas.com.br Cuidando bem do

Sender notified by
Mailtrack

seu

Rua Clodomire Paschoal, 187
Id Paulistano - Sorecaba /5P

(15) 2101.5161
juliscasas.com.br
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