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Vanessa Narimatsu - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1659 e 1660 Ref. 04/2023
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de maio de 2023 às 16:10
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Hedilso Gaddini <hedilso@hotmail.com>
Date: qui., 11 de mai. de 2023 às 13:55
Subject: Re: Aluguel - Rua Jose Rocha dos Santos nº 19 Sala 2 e 5
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Cc: Carlos Alberto Muzilli <cmuzilli@gmail.com>

Bom dia Helena,
Pode autorizar ela pagar hoje sim.

Obrigado 

Enviado do meu iPhone

Em 11 de mai. de 2023, à(s) 10:56, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

A locatária do imóvel da Rua Jose Rocha dos Santos nº 19 Sala 2 e 5, entrou em contato informando que acabou se esquecendo
de realizar o pagamento dos aluguéis que venciam ontem dia 10/05/2023.

Desta forma, ela pediu para ver a possibilidade de isentar a cobrança de multas e juros para pagamento hoje dia 11/05/2023.

Sendo assim, gostaria de saber se autorizam?

Atenciosamente,
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